
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT 0 33 33 33 38193

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,6 19,03 9,3 4,6 8,14 10,2 4,2 9,19 5,0 4,5 3,83 46,4 24,9 40,19 258,090

Okul Ortalaması 11,3 15,1 7,51 7,0 5,9 5,49 1,1 1,8 0,67 0,4 1,4 0,02 19,7 24,2 13,69 178,190

KATILIMLAR

1 715 YENER MAHMUT   28 10 25,50 14 3 13,25 5 3 4,25 47 16 43,00 268,545 1 1 1 1 17156

2 46 METİN SARI 12A 22 15 18,25 13 3 12,25 2 2 1,50 37 20 32,00 236,268 1 2 2 2 24516

3 1166 UĞUR KARTAL 12A 19 19 14,25 15 4 14,00 34 23 28,25 225,463 2 3 3 3 26873

4 179 HASAN S*YLU 12A 23 11 20,25 7 12 4,00 1 2 0,50 31 25 24,75 214,113 3 4 4 4 29148

5 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 17 21 11,75 12 2 11,50 1 0 1,00 30 23 24,25 213,708 4 5 5 5 29223

6 77 EMRULLAH TOPAL 12A 18 17 13,75 9 3 8,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 29 27 22,25 207,428 5 6 6 6 30436

7 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 18 20 13,00 11 9 8,75 2 9 -0,25 31 38 21,50 205,240 6 7 7 7 30795

8 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 16 23 10,25 11 2 10,50 27 25 20,75 203,333 7 8 8 8 31125

9 154 SAMET BİÇER 12A 9 17 4,75 14 4 13,00 23 21 17,75 194,988 8 9 9 9 32450

10 1247 ŞENOL AKCAN 12A 14 18 9,50 6 9 3,75 4 3 3,25 24 30 16,50 190,595 9 10 10 10 33131

11 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12B 18 16 14,00 5 5 3,75 1 0 1,00 0 9 -2,25 24 30 16,50 189,920 1 11 11 11 33240

12 99 RECEP KARAKUŞ 12A 12 16 8,00 6 8 4,00 1 2 0,50 4 4 3,00 23 30 15,50 187,890 10 12 12 12 33533

13 225 M CAN YARDIMCI 12B 9 6 7,50 7 4 6,00 16 10 13,50 181,795 2 13 13 13 34332

14 246 M SALİH YILDIRIM 12B 10 6 8,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 16 12 13,00 180,145 3 14 14 14 34564

15 155 HAMZA GELGEL 12B 10 7 8,25 5 5 3,75 1 4 0,00 16 16 12,00 177,168 4 15 15 15 34914

16 75 OSMAN ÇAKIR 12A 9 13 5,75 8 8 6,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 19 31 11,25 175,168 11 16 16 16 35133

17 24 M SEFA ŞİMŞEK 12A 11 8 9,00 3 3 2,25 14 11 11,25 174,805 12 17 17 17 35169

18 126 KENAN FINDIK 12A 13 26 6,50 6 7 4,25 19 33 10,75 173,620 13 18 18 18 35282

19 94 A MUSA HARMANCIK 12B 9 19 4,25 7 7 5,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 18 31 10,25 172,443 5 19 19 19 35403

20 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 8 9 5,75 5 2 4,50 13 11 10,25 172,208 6 20 20 20 35422

21 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 9 8 7,00 4 7 2,25 1 0 1,00 14 15 10,25 172,045 7 21 21 21 35437

22 120 YÜCEL ÖZDEMİR 12B 6 17 1,75 5 6 3,50 4 0 4,00 15 23 9,25 169,708 8 22 22 22 35668

23 245 MUSTAFA GÜNEY 12B 4 12 1,00 9 5 7,75 13 17 8,75 168,295 9 23 23 23 35784

24 57 M        CANKARA 12B 4 9 1,75 7 4 6,00 11 13 7,75 165,178 10 24 24 24 36050

25 41 SERHAT YILMAZZ 12A 8 20 3,00 6 6 4,50 14 26 7,50 164,260 14 25 25 25 36130

26 87 BARIŞ ATEŞ 12B 6 8 4,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 11 14 7,50 164,160 11 26 26 26 36137

27 186 EREN CAN ÖZTÜRK 12B 6 9 3,75 4 4 3,00 10 13 6,75 161,898 12 27 27 27 36310

28 219 BURAK KARABAŞ 12B 7 12 4,00 5 10 2,50 0 1 -0,25 12 23 6,25 160,355 13 28 28 28 36419

29 93 YUNU  EMRE KARA 12A 6 15 2,25 4 11 1,25 3 5 1,75 13 31 5,25 157,563 15 29 29 29 36602

30 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 7 32 -1,00 7 12 4,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 16 47 4,25 154,935 14 30 30 30 36783

31 107 SEFA AVCI 12B 7 15 3,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 9 24 3,00 150,618 15 31 31 31 37000

32 167 KAĞAN YILMAZ 12B 5 20 0,00 4 16 0,00 5 16 1,00 4 14 0,50 18 66 1,50 146,550 16 32 32 32 37144

33 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 4 23 -1,75 4 23 -1,75
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