
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 32 497 1082 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 14,0011,25 11,19 1,56 1,25 1,25 1,66 2,06 1,14 0,91 0,88 0,69 3,72 0,88 3,50 0,00 0,00 0,00 1,09 1,88 0,62 0,06 0,16 0,02 0,38 0,88 0,16 0,09 0,47 -0,02 0,25 0,47 0,13 23,7220,18 18,68 193,040

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT YENER   30 7 28,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 10 0 10,00 54 11 51,25 293,103 103824

2 46 METİN SARI 12A 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 40 14 36,50 249,013 190444

3 154 SAMET BİÇER 12A 22 13 18,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 38 16 34,00 242,243 206321

4 296 TARIK ÇAKIR 12B 21 7 19,25 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 34 12 31,00 233,118 228188

5 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 19 14 15,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 33 18 28,50 226,055 244855

6 99 KARAKUŞ RECEP 12A 22 15 18,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 36 33 27,75 223,563 250574

7 1166 UĞUR KARTAL 12A 22 13 18,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 30 26,50 219,533 259479

8 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 19 14 15,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 30 17 25,75 217,750 263280

9 77 EMRULLAH TOPAL 12A 18 16 14,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 32 26 25,50 217,300 264217

10 179 HASAN SOYLU 12A 19 13 15,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 27 23 21,25 204,128 289618

11 24 M SEFA Ş 12A 19 10 16,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 19 21,25 204,010 289807

12 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 16 7 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 23 13 19,75 199,793 296656

13 245 MUSTAFA GÜNEY 12B 13 8 11,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 22 11 19,25 198,705 298328

14 155 HAMZA GELGEL 12B 13 6 11,50 2 0 2,00 5 0 5,00 20 6 18,50 196,375 301745

15 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 11 11 8,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 22 16 18,00 195,288 303322

16 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 18 12 15,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 26 34 17,50 192,880 306490

17 93 YUNUS EMRE KARA 12A 12 11 9,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 20 16 16,00 189,118 311139

18 1247 ŞENOL AKCAN 12A 13 21 7,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 22 28 15,00 186,293 314382

19 100 MUHAMMED AK ÜL 12A 14 20 9,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 22 28 15,00 186,130 314550

20 717 MUHAMMED BUL 12B 11 8 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 17 9 14,75 185,375 315302

21 225 CAN   YARDIMCI 12B 10 2 9,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 16 7 14,25 183,800 316999

22 87 BARIŞ ATEŞ 12B 11 9 8,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 13 13,75 182,418 318427

23 126 KENAN FINDIK 12A 14 21 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 21 29 13,75 182,388 318440

24 246 MUSTAFA YILDIRIM 12B 9 9 6,75 1 0 1,00 5 0 5,00 15 9 12,75 179,628 321019

25 41 SERHAT YILMAZZ 12A 9 11 6,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 15 13 11,75 176,673 323627

26 57 MUHAMMED CANKARA 12B 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 12 5 10,75 174,265 325680

27 107 SEFA AVCI 12B 9 6 7,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 14 16 10,00 171,205 327922

28 120 YÜCEL ÖZDEMİR 12B 8 12 5,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 14 21 8,75 167,775 330252

29 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 5 5 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 10 6 8,50 167,183 330664
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Genel Ortalama 23,21 9,99 20,72 2,07 1,38 1,73 1,84 1,58 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,96 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,6923,98 40,70 259,390

Okul Ortalaması 14,0011,25 11,19 1,56 1,25 1,25 1,66 2,06 1,14 0,91 0,88 0,69 3,72 0,88 3,50 0,00 0,00 0,00 1,09 1,88 0,62 0,06 0,16 0,02 0,38 0,88 0,16 0,09 0,47 -0,02 0,25 0,47 0,13 23,7220,18 18,68 193,040

KATILIMLAR

30 167 KAĞAN YILMAZ 12B 5 18 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 20 0,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 64 8,00 166,145 331324

31 75 ÇAKIR OSMAN 12A 5 12 2,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 17 36 8,00 165,960 331428

32 219 BURAK KARABAŞ 12B 2 20 -3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 11 -1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 6 46 -5,50
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