
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 1.DENEME 35 167 167 17863

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,86 9,40 13,51 6,73 3,19 5,93 5,88 3,69 4,96 3,26 1,39 2,91 12,24 7,00 10,49 3,10 4,21 2,04 5,24 2,35 4,65 6,23 2,00 5,73 58,54 33,23 50,22 291,760

Okul Ortalaması 8,00 12,23 4,94 3,00 4,46 1,89 3,06 4,20 2,01 1,46 1,86 0,99 2,43 5,77 0,99 1,43 3,97 0,44 1,89 2,46 1,27 2,26 1,97 1,76 23,53 36,92 14,29 184,440

KATILIMLAR

1 188 CEMALEDDİN ODABAŞI  9A 17 6 15,50 7 0 7,00 7 5 5,75 3 2 2,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 47 17 42,75 268,752 11344

2 71 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 13 10 10,50 5 3 4,25 6 4 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 3 3,25 7 2 6,50 43 24 37,00 252,347 12641

3 288 MEHMET  9A 12 8 10,00 8 1 7,75 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 3 3,25 40 18 35,50 247,713 12985

4 0 YİĞİT AKMAN  9B 13 6 11,50 5 6 3,50 3 4 2,00 1 0 1,00 3 9 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 2 2 1,50 35 32 27,00 221,997 14598

5 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 12 11 9,25 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 31 26 24,50 214,715 14955

6 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 10 19 5,25 6 4 5,00 4 8 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 0 7 -1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 34 43 23,25 211,407 15111

7 140 YASİN COŞKUN  9A 11 10 8,50 4 4 3,00 5 5 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 31 33 22,75 209,382 15196

8 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 8 13 4,75 5 5 3,75 5 3 4,25 2 4 1,00 6 10 3,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 33 42 22,50 209,228 15208

9 161 ATIF SARIKAYA  9A 8 10 5,50 2 4 1,00 7 3 6,25 1 3 0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 30 30 22,50 209,170 15211

10 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 17 9 14,75 4 5 2,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 28 24 22,00 206,275 15339

11 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 11 10 8,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 2 3,50 28 26 21,50 205,774 15357

12 0 BERKAY D*KILIÇ  9A 6 9 3,75 6 4 5,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 29 34 20,50 203,326 15468

13 222 UFUK ESKİCİ  9B 9 15 5,25 5 6 3,50 6 4 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 5 1 4,75 30 40 20,00 201,688 15541

14 123 ERDEM AYDIN  9A 9 6 7,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 23 13 19,75 200,514 15581

15 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 6 12 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 27 30 19,50 200,407 15584

16 0 VOLKANDURMUŞ  9B 9 21 3,75 7 5 5,75 6 6 4,50 2 4 1,00 4 15 0,25 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 35 65 18,75 198,015 15685

17 117 SERKANBAYRAMSARIŞEN 9A 12 6 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 23 19 18,25 195,615 15785

18 0 TAMERAKYÜZ  9B 7 8 5,00 1 2 0,50 4 4 3,00 2 1 1,75 1 8 -1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 5 3,75 25 30 17,50 194,285 15834

19 227 YUNUS KABAK  9B 9 14 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 22 33 13,75 182,768 16298

20 124 ENES DOĞRU  9A 6 4 5,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 16 17 11,75 176,761 16511

21 151 ALPER ALACA  9A 4 12 1,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 1 0,75 4 8 2,00 0 6 -1,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 21 41 10,75 174,195 16594

22 208 BATUHAN TOPAL  9B 5 11 2,25 2 5 0,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 7 8 5,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 20 44 9,00 168,892 16765

23 132 HASAN HÜSEİNSARIKAYA 9A 6 19 1,25 1 6 -0,50 3 5 1,75 2 1 1,75 2 14 -1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 2 6 0,50 21 57 6,75 162,288 16988

24 235 MEHMET SELİM KAHRAMA 9B 9 8 7,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 13 25 6,75 161,371 17023

25 205 YÜCEL ARDA YA AR  9B 3 14 -0,50 2 7 0,25 3 1 2,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 1 0,75 13 39 3,25 151,915 17327

26 237 MERTCAN TUNCEL  9B 8 16 4,00 1 7 -0,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 12 35 3,25 151,250 17349

27 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 6 16 2,00 3 8 1,00 1 11 -1,75 0 4 -1,00 2 11 -0,75 0 3 -0,75 4 3 3,25 1 0 1,00 17 56 3,00 150,898 17357

28 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 12 0,00 3 8 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 13 41 2,75 150,327 17369

29 212 MURAT EFE ÇAMBEL  9B 2 4 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 7 20 2,00 147,952 17431
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Genel Ortalama 15,86 9,40 13,51 6,73 3,19 5,93 5,88 3,69 4,96 3,26 1,39 2,91 12,24 7,00 10,49 3,10 4,21 2,04 5,24 2,35 4,65 6,23 2,00 5,73 58,54 33,23 50,22 291,760

Okul Ortalaması 8,00 12,23 4,94 3,00 4,46 1,89 3,06 4,20 2,01 1,46 1,86 0,99 2,43 5,77 0,99 1,43 3,97 0,44 1,89 2,46 1,27 2,26 1,97 1,76 23,53 36,92 14,29 184,440

KATILIMLAR

30 251 FERHAT GÖK  9B 7 18 2,50 3 7 1,25 3 8 1,00 1 3 0,25 2 22 -3,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 20 74 1,50 146,184 17467

31 203 YUSUF GÖDEK  9B 4 21 -1,25 0 12 -3,00 4 8 2,00 1 8 -1,00 4 6 2,50 2 7 0,25 15 62 -0,50 140,730 17632

32 252 VAHİT GÖKMEN  9B 3 9 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 6 26 -0,50 140,370 17641

33 294  9B 5 25 -1,25 1 10 -1,50 0 8 -2,00 2 2 1,50 5 17 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 17 78 -2,50 134,648 17750

34 18080 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 2 15 -1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 4 27 -2,75 133,961 17763

35 289 BAHADIR KARAKAŞŞ  9B 8 21 2,75 1 11 -1,75 1 11 -1,75 2 4 1,00 1 9 -1,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 14 71 -3,75 130,260 17795
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