
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME 27 154 154 17880

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 9,61 12,58 4,54 3,47 3,67 3,06 3,79 2,11 2,93 1,43 2,57 3,01 1,28 2,68 8,54 9,22 6,23 2,50 2,85 1,79 3,55 2,29 2,98 4,26 3,16 3,47 47,37 37,10 38,08 255,180

Okul Ortalaması 7,33 12,30 4,26 1,93 4,85 0,71 2,07 4,63 0,92 1,74 1,63 1,33 1,59 1,74 1,16 1,81 7,74 -0,12 1,11 3,74 0,18 0,56 3,00 -0,19 1,19 3,89 0,21 19,33 43,52 8,46 166,870

KATILIMLAR

1 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 6 7 4,25 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,594 14547

2 605 ARDA YAŞAR 10B 12 16 8,00 2 7 0,25 4 6 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 6 23 0,25 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 8 0,00 34 77 14,75 185,249 14891

3 606 BEYTULLAH YALÇIN 10B 10 13 6,75 3 3 2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 8 -2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 23 34 14,50 184,740 14920

4 1362 ARAFAT ENES 10B 9 7 7,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 20 25 13,75 182,360 15090

5 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 10 20 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 7 21 1,75 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 33 84 12,00 177,522 15390

6 0 MUHAMMET YALÇIN 10B 4 8 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 8 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 19 31 11,25 175,698 15495

7 615 RAMAZAN EKER 10B 8 9 5,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 11 0,25 3 4 2,00 1 3 0,25 3 5 1,75 23 47 11,25 175,230 15529

8 441 SAMET KARAÇAM  FB 10A 11 8 9,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 8 -2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 18 28 11,00 173,886 15620

9 408 ENDER BİLMEZ 10A 6 9 3,75 4 3 3,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 21 10,75 173,757 15628

10 4666 ENES ERDEM 10A 5 17 0,75 1 8 -1,00 6 3 5,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 23 50 10,50 173,606 15639

11 115 METEHAN LAFCI 10B 9 14 5,50 2 8 0,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 15 -0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 5 0,75 26 62 10,50 172,958 15677

12 459 ALİ S AİT ŞEKER 10A 9 11 6,25 3 4 2,00 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 11 -2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 22 46 10,50 172,731 15693

13 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 7 8 5,00 5 2 4,50 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 0 6 -1,50 18 31 10,25 172,062 15736

14 801 AHMET BODUR 10A 9 13 5,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 11 1,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 21 46 9,50 169,890 15867

15 443 MUHAMMED KARAKÖSE 10A 7 9 4,75 2 4 1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 10 -2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 6 0,50 19 41 8,75 167,685 15999

16 458 KERE  ŞEKER 10A 10 9 7,75 0 9 -2,25 3 5 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 20 45 8,75 167,155 16033

17 449 EMSE COŞKUN 10A 7 12 4,00 2 6 0,50 2 5 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 17 34 8,50 167,041 16034

18 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 12 5,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 8 3,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 8 -1,00 21 50 8,50 166,761 16051

19 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 7 17 2,75 0 9 -2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 6 17 1,75 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 24 70 6,50 161,192 16369

20 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 5 11 2,25 2 4 1,00 2 6 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 7 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 16 40 6,00 159,694 16462

21 0 MERT KARABULUT 10A 13 12 10,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 9 -2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 18 47 6,25 159,508 16471

22 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 15 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 10 27 3,25 151,477 16896

23 614 YAHYA TETİK 10B 3 14 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 11 34 2,50 149,660 16992

24 0 MUZAFFER ÇOLAK 10B 5 17 0,75 3 7 1,25 0 8 -2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 15 53 1,75 147,283 17105

25 464 EMİRHAN  YAZKAN 10A 5 22 -0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 17 61 1,75 147,236 17107

26 435 UMUT GÖDEK 10A 3 11 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 7 21 1,75 147,228 17108

27 446 SALİH BATAK 10A 4 11 1,25 2 7 0,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 6 -1,50 10 50 -2,50 134,183 17650

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME 27 154 154 17880

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 9,61 12,58 4,54 3,47 3,67 3,06 3,79 2,11 2,93 1,43 2,57 3,01 1,28 2,68 8,54 9,22 6,23 2,50 2,85 1,79 3,55 2,29 2,98 4,26 3,16 3,47 47,37 37,10 38,08 255,180

Okul Ortalaması 7,33 12,30 4,26 1,93 4,85 0,71 2,07 4,63 0,92 1,74 1,63 1,33 1,59 1,74 1,16 1,81 7,74 -0,12 1,11 3,74 0,18 0,56 3,00 -0,19 1,19 3,89 0,21 19,33 43,52 8,46 166,870

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10A 10B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

