
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batı Serisi TYT  3. Deneme 28 28 28 1397

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,9 20,85 8,6 6,1 7,10 7,6 4,2 6,56 3,3 4,9 2,05 43,1 26,0 36,56 240,880

Okul Ortalaması 18,9 10,1 16,33 7,6 5,4 6,30 2,9 2,8 2,17 0,4 1,8 -0,03 29,8 20,0 24,77 210,670

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT YE NR 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 11 4 10,00 66 8 64,00 330,568 1 1 1 1 167

2 1166 UĞUR KARTAL 12A 30 7 28,25 11 7 9,25 5 2 4,50 1 3 0,25 47 19 42,25 265,933 2 2 2 2 603

3 46 METİN SARI 12A 28 11 25,25 13 5 11,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 47 21 41,75 264,793 3 3 3 3 612

4 296 TARIK ÇAKIR 12B 28 4 27,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 1 0,75 43 9 40,75 261,585 1 4 4 4 637

5 154 SAMET BİÇER 12A 26 12 23,00 16 3 15,25 0 2 -0,50 42 17 37,75 253,015 4 5 5 5 724

6 179 HASAN SOYLU 12A 24 11 21,25 13 3 12,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 41 23 35,25 245,663 5 6 6 6 792

7 125 KENAN FINDIK 12A 25 11 22,25 11 1 10,75 36 12 33,00 238,768 6 7 7 7 832

8 24 M SEFA 12A 24 6 22,50 8 5 6,75 3 2 2,50 35 13 31,75 234,960 7 8 8 8 865

9 77 EMRULLAH TOPAL 12A 25 7 23,25 8 6 6,50 1 4 0,00 1 2 0,50 35 19 30,25 230,353 8 9 9 9 897

10 120 YÜCEL ÖZDE İR 12B 20 5 18,75 7 7 5,25 5 4 4,00 32 16 28,00 224,123 2 10 10 10 939

11 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 10 7 8,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 34 24 28,00 224,005 9 11 11 11 941

12 75 OSMAN T ÇAKIR 12A 13 10 10,50 14 3 13,25 5 6 3,50 0 2 -0,50 32 21 26,75 221,400 10 12 12 12 953

13 1247 ŞENOL AKCAN 12A 22 14 18,50 7 9 4,75 4 3 3,25 33 26 26,50 219,625 11 13 13 13 965

14 1247 ŞENOL AKCAN 12A 22 14 18,50 7 9 4,75 4 3 3,25 33 26 26,50 219,625 11 13 13 13 965

15 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 22 11 19,25 7 7 5,25 5 13 1,75 34 31 26,25 218,773 13 15 15 15 971

16 93 YUNUS EMRE KARA 12A 20 10 17,50 7 7 5,25 3 0 3,00 30 17 25,75 217,490 14 16 16 16 979

17 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 20 14 16,50 10 6 8,50 30 20 25,00 215,355 15 17 17 17 986

18 155 HAMZA GELGEL 12 25 10 22,50 3 4 2,00 28 14 24,50 213,065 1 18 18 18 997

19 717 MUHAMMED BUL 12B 14 12 11,00 6 4 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 200,205 3 19 19 19 1058

20 246 MUSTAFA YILDIRIM 12B 17 10 14,50 5 3 4,25 1 1 0,75 23 14 19,50 199,035 4 20 20 20 1063

21 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 6 3 5,25 5 2 4,50 8 4 7,00 1 2 0,50 20 11 17,25 193,433 16 21 21 21 1086

22 159 BAYR*  ALİ GÖK 12B 13 13 9,75 2 7 0,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 20 23 14,25 183,758 5 22 22 22 1103

23 87 BARIŞ ATEŞ 12B 10 6 8,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 14 10 11,50 175,615 6 23 23 23 1118

24 41 SERHAT YILMAZZ 12A 14 18 9,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 15 26 8,50 166,425 17 24 24 24 1127

25 225 CAN YARDIMCI S 12B 9 7 7,25 1 4 0,00 10 11 7,25 162,953 7 25 25 25 1137

26 57 MUHAMMEDKAZIMCANKARA12B 3 1 2,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 8 5 6,75 162,008 8 26 26 26 1140

27 94 A MUSA HARMANCIK 12B 6 19 1,25 5 5 3,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 14 37 4,75 156,183 9 27 27 27 1149

28 167 KAĞAN YILMAZ 12B 2 20 -3,00 1 19 -3,75 1 16 -3,00 4 16 0,00 8 71 -9,75
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