
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ARMADA 9. SINIF 2. DENEME 36 36 36 904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,54 10,02 9,03 4,76 4,82 3,55 3,18 4,06 2,16 3,10 1,73 2,67 7,62 6,55 5,98 2,55 3,60 1,64 1,65 2,59 1,00 1,81 3,01 1,06 36,21 36,38 27,09 222,400

Okul Ortalaması 8,75 10,36 6,16 2,78 4,69 1,60 2,17 3,14 1,38 2,06 2,06 1,54 1,78 4,25 0,72 1,36 2,50 0,74 0,67 1,19 0,37 0,39 1,42 0,03 19,96 29,61 12,54 178,950

KATILIMLAR

1 276 ABDULKADİR DANIŞKAN09B 19 7 17,25 3 5 1,75 6 3 5,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 32 24 26,00 218,014 425

2 188 CEMALEDDİN ODABAŞI 09A 14 8 12,00 5 4 4,00 2 6 0,50 5 1 4,75 4 7 2,25 1 1 0,75 31 27 24,25 213,366 452

3 171 YUSUF HAMİT TUMAN   11 10 8,50 6 5 4,75 4 7 2,25 4 2 3,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 31 30 23,50 211,686 469

4 149 BERKAY DALKILIÇ 09A 8 12 5,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 0 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 31 35 22,25 208,334 493

5 288 MEHMET DEMİREL 09A 8 9 5,75 5 4 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 28 29 20,75 203,787 524

6 222 UFUK ESKİCİ 09B 14 11 11,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 5 0,75 28 35 19,25 198,573 564

7 145 MUSTAFA DÖLCÜ 09A 11 14 7,50 6 6 4,50 5 7 3,25 2 3 1,25 1 9 -1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 28 39 18,25 196,005 589

8 114 ERDAL BAKİ SAKA 09A 14 12 11,00 5 7 3,25 3 5 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 26 32 18,00 194,678 598

9 118 İLKER KERİM 09A 9 15 5,25 5 6 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 27 41 16,75 191,738 619

10 151 ALPER ALACA 09A 10 10 7,50 4 4 3,00 4 5 2,75 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 4 2,00 23 30 15,50 187,698 643

11 228 ŞABAN TÜRKEL 09B 6 9 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 1 4,75 4 5 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 21 24 15,00 186,683 650

12 140 YASİN ÇOŞKUN 09A 9 10 6,50 2 6 0,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 5 2,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 32 15,00 186,205 653

13 122 VEYSEL KAAN KICIK 09A 9 6 7,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 20 15,00 186,195 654

14 133 KAYRA FIR* 09A 10 10 7,50 4 6 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 22 28 15,00 186,175 655

15 218 HÜSEYİN GÜLER 09B 15 10 12,50 2 8 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 25 41 14,75 184,704 664

16 213 EMRE ÇÖKEREN   7 4 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 16 11 13,25 181,050 685

17 204 YİĞİT AKMAN 09B 11 11 8,25 2 6 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 6 0,50 21 31 13,25 180,777 687

18 229 VOLKANDURMUŞ   9 10 6,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 22 39 12,25 178,019 703

19 123 ERDEM AYDIN 09A 9 8 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 16 15 12,25 177,984 705

20 230 TAMERAKYÜZ 09B 7 8 5,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 18 25 11,75 176,701 713

21 227 YUNUS KABAK 09B 8 10 5,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 20 33 11,75 176,606 714

22 203 YUSUF GÖDEK 09B 15 13 11,75 3 9 0,75 0 8 -2,00 18 30 10,50 172,036 733

23 146 ENES DOĞRU 09A 6 12 3,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 20 9,00 168,694 754

24 161 ATIF SARIKAYA 09A 7 16 3,00 3 4 2,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 18 38 8,50 167,171 764

25 289 BAHADIR KARAKAŞ 09B 5 25 -1,25 4 8 2,00 4 8 2,00 2 4 1,00 6 6 4,50 21 51 8,25 166,962 766

26 212 MURAT ÇAMBEL 09B 7 6 5,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 13 18 8,50 166,876 767

27 251 FERHAT GÖK 09B 5 14 1,50 2 7 0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 6 11 3,25 18 39 8,25 166,605 768

28 252 VAHİT GÖKMEN 09B 10 9 7,75 1 4 0,00 11 13 7,75 164,289 782

29 208 BATUHAN TOPAL 09B 6 8 4,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 13 24 7,00 162,622 787
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Genel Ortalama 11,54 10,02 9,03 4,76 4,82 3,55 3,18 4,06 2,16 3,10 1,73 2,67 7,62 6,55 5,98 2,55 3,60 1,64 1,65 2,59 1,00 1,81 3,01 1,06 36,21 36,38 27,09 222,400

Okul Ortalaması 8,75 10,36 6,16 2,78 4,69 1,60 2,17 3,14 1,38 2,06 2,06 1,54 1,78 4,25 0,72 1,36 2,50 0,74 0,67 1,19 0,37 0,39 1,42 0,03 19,96 29,61 12,54 178,950

KATILIMLAR

30 117 SERKANSSARIŞEN 09A 8 6 6,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 15 6,25 159,923 800

31 132 HASAN SARIKAYA 09A 5 12 2,00 3 5 1,75 4 3 3,25 2 1 1,75 0 11 -2,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 17 44 6,00 159,776 803

32 281 UMUTBAĞDAT 09B 6 9 3,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 14 32 6,00 159,669 804

33 291 AHMET CAN TUNÇEL 09B 7 12 4,00 3 2 2,50 3 19 -1,75 13 33 4,75 155,759 814

34 180 ALPEREN ÖZDEMİR 09A 6 12 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 9 20 4,00 153,664 816

35 293 YUSUF AHMET ALICI 09B 3 6 1,50 2 6 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 8 -1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 11 31 3,25 151,595 826

36 237 MERTCAN TUNÇEL 09B 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 2 8 0,00 9 37 -0,25 141,411 875
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