
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ARMADA 10. SINIF 2. DENEME 27 27 27 652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,19 9,65 10,77 3,59 3,74 2,66 2,92 3,29 2,09 1,99 2,00 1,49 2,72 1,37 2,38 7,06 4,07 6,04 1,95 3,65 1,04 1,47 2,29 0,90 2,09 3,59 1,19 36,98 33,65 28,56 226,560

Okul Ortalaması 11,44 9,52 9,06 3,59 3,15 2,81 3,59 3,41 2,74 1,22 1,96 0,73 2,44 1,15 2,16 2,30 4,41 1,19 2,07 2,93 1,34 0,63 1,89 0,16 0,44 2,19 -0,10 27,72 30,61 20,09 201,280

KATILIMLAR

1 441 SAMET KARAÇAM   AİHL 10A 19 2 18,50 10 0 10,00 9 0 9,00 2 0 2,00 3 0 3,00 7 3 6,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 9 52,75 298,322 94

2 458 HÜSEYİN KEREM ŞEKER 10A 17 10 14,50 9 1 8,75 9 1 8,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 49 22 43,50 270,986 144

3 801 AHMET BODUR 10A 14 12 11,00 8 2 7,50 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 6 6,50 5 2 4,50 48 27 41,25 264,748 155

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 17 7 15,25 5 1 4,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 1 1 0,75 41 16 37,00 251,460 192

5 448 MERT KARABULUT 10A 20 4 19,00 5 3 4,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 16 33,00 238,808 216

6 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 19 10 16,50 6 2 5,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 8 0,00 3 5 1,75 39 29 31,75 235,366 228

7 466 ENES ÇIPLAK 10A 16 7 14,25 6 1 5,75 4 2 3,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 37 24 31,00 233,394 241

8 408 ENDER BİLMEZ 10A 13 7 11,25 5 3 4,25 5 1 4,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 31 18 26,50 220,277 288

9 405 MURAT ÖZK *DEŞ 10A 15 4 14,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 4 0,00 4 0 4,00 2 5 0,75 31 18 26,50 219,869 292

10 849 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 4 5 2,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 29 20,75 203,670 355

11 446 SALİH BATAK 10A 9 12 6,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 0 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 26 29 18,75 197,643 389

12 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 12 14 8,50 5 5 3,75 4 6 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 29 41 18,75 197,338 392

13 443 MUHAMMED KARAKÖSE 10A 7 9 4,75 5 2 4,50 5 4 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 27 36 18,00 195,471 400

14 615 RAMAZAN EKER 10B 12 8 10,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 11 -0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 26 39 16,25 189,568 432

15 1362 ENES ARAFAT 10B 9 2 8,50 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 18 11 15,25 186,727 455

16 606 BEYTULLAH YALÇIN 10B 13 9 10,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 23 33 14,75 184,851 468

17 464 EMİRHAN YAZKAN 10A 10 9 7,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 3 2,25 21 26 14,50 184,770 471

18 619 MUZAFFER ÇOLAK 10B 5 13 1,75 5 2 4,50 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 29 13,75 183,115 482

19 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 10 6 8,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 7 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 21 30 13,50 181,546 496

20 605 ARDA YAŞAR 10B 10 18 5,50 3 5 1,75 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 21 41 10,75 173,700 539

21 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 10 8 8,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 16 22 10,50 172,523 546

22 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 10 5,50 3 5 1,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 20 45 8,75 167,568 562

23 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 11 15 7,25 1 7 -0,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 5 1,75 23 59 8,25 165,987 567

24 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 7 12 4,00 1 6 -0,50 4 4 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 13 -3,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 20 55 6,25 160,268 592

25 115 METEHAN LAFCI 10B 8 14 4,50 1 6 -0,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 4 12 1,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 21 59 6,25 160,183 593

26 0 HALİL EFE YILDIRIM   6 13 2,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 5 -1,25 3 5 1,75 11 30 3,50 152,234 612

27 614 YAHYA TETİK 10B 3 8 1,00 0 3 -0,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 9 33 0,75 144,065 626
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