
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  2. Deneme 19 19 19 2044

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,47 16,58 2,11 1,40 1,76 1,85 1,33 1,52 2,29 1,00 2,05 2,39 1,40 2,04 0,00 0,01 0,00 5,16 3,83 4,20 0,69 0,42 0,59 1,29 1,47 0,92 0,92 1,00 0,68 0,69 1,02 0,43 37,3326,35 30,77 223,510

Okul Ortalaması 13,2612,58 10,12 2,05 1,58 1,66 1,53 2,37 0,93 1,11 1,26 0,79 2,11 1,74 1,67 0,05 0,11 0,03 1,53 4,05 0,51 0,11 0,21 0,05 0,11 0,32 0,03 0,11 0,00 0,11 0,00 0,37 -0,09 21,9724,59 15,81 180,300

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 25 9 22,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 13 37,75 253,048 775

2 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 7 1,25 1 1 0,75 42 30 34,50 243,265 911

3 436 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 24 11 21,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 37 23 31,25 233,623 1046

4 407 ENES YILMAZ 11A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 6 2,50 31 22 25,50 216,768 1244

5 430 SAMET SARI 11A 17 12 14,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 6 1,50 30 24 24,00 212,660 1277

6 445 ALİHAN PEKDEMİR 11A 17 13 13,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 26 24 20,00 200,613 1390

7 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 18 18 13,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 7 0,25 1 0 1,00 27 33 18,75 196,870 1421

8 287 EREN KABAK 11B 12 6 10,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 11 18,25 195,740 1434

9 338 YUNUS YUNÇIN 11B 16 19 11,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 11 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 39 18,25 195,633 1435

10 429 SAMET BOSTANCI 11A 15 4 14,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 20 9 17,75 193,785 1448

11 421 OKTAY DİKİCİ 11A 13 9 10,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 17 17 12,75 179,108 1550

12 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 11 24 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 41 11,75 176,855 1565

13 410 ALİ SAYGILI 11A 11 9 8,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 22 9,50 169,573 1600

14 210 ABDULLAH ARAFAT 11B 8 14 4,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 13 23 7,25 163,310 1633

15 221 İLKER YAĞLI 11B 7 13 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 12 26 5,50 158,123 1671

16 465 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 6 14 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 36 3,00 150,755 1722

17 39 SADIK BATAK 11B 2 8 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 6 15 2,25 148,795 1750

18 623 MUHAMMED KABAK 11B 2 22 -3,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 39 -1,75 137,160 1870

19 220 OSM N CABA 11B 3 13 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 9 20 4,00
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