
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme Türkiye Geneli 32 32 32 548

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,99 9,95 22,51 2,50 1,58 2,10 2,63 1,20 2,33 2,67 1,12 2,39 3,07 0,81 2,86 0,00 0,01 0,00 9,12 5,40 7,77 1,52 1,11 1,24 1,56 2,17 1,02 1,94 1,91 1,46 1,80 1,28 1,48 51,8026,54 45,16 271,210

Okul Ortalaması 15,5910,47 12,98 1,56 1,84 1,10 2,50 1,69 2,08 0,88 0,84 0,66 1,56 0,81 1,36 0,00 0,00 0,00 1,28 2,06 0,77 0,03 0,03 0,02 0,09 0,25 0,03 0,16 0,16 0,12 0,09 0,25 0,03 23,7418,40 19,15 194,030

KATILIMLAR

1 715 MAHM UT 12A 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 51 18 46,50 278,790 309

2 1166 UĞUR KARTAL 12A 30 7 28,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 49 12 46,00 277,248 312

3 46 METİN SARI 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 8 -1,00 41 25 34,75 243,695 347

4 296 TARIK ÇAKIR 12B 20 2 19,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 4 34,00 242,145 348

5 154 SAMET BİÇER 12A 22 17 17,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 21 33,75 241,598 350

6 77 EMRULLAH TOPAL 12A 20 9 17,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 14 30,50 231,783 365

7 1247 ŞENOL AKCAN 12A 23 12 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 34 19 29,25 227,735 369

8 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 22 12 19,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 3 3,25 31 19 26,25 218,805 381

9 24 M SEFA ŞİMŞEK 12A 22 9 19,75 1 4 0,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 15 26,25 218,708 382

10 126 KENAN FINDIK 12A 22 12 19,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 30 18 25,50 216,540 385

11 127 MEVLA A ÇALIŞKAN 12B 23 8 21,00 2 2 1,50 1 0 1,00 26 10 23,50 210,240 395

12 179 HASAN SOYLU 12A 22 13 18,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 28 25 21,75 205,248 407

13 186 EREN CAN ÖZTÜRK 12B 18 8 16,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 23 10 20,50 201,830 412

14 75 OSMAN ÇAKIR 12A 19 21 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 1 1 0,75 30 42 19,50 199,103 418

15 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 21 13 17,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 25 24 19,00 197,073 422

16 120 YÜCEL ÖZDEMİR 12B 16 8 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 22 13 18,75 196,805 423

17 93 YUNUS E KARA 12A 13 8 11,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 4 2,00 22 15 18,25 195,685 425

18 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 17 14 13,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 25 17,75 193,890 429

19 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 15 14 11,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 18 16,50 190,335 438

20 57 MUHAMMED CANKARA 12B 12 5 10,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 18 7 16,25 189,678 440

21 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 8 12 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 21 24 15,00 186,650 448

22 245 MUSTAFA GÜNEY 12B 13 14 9,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 19 19 14,25 183,800 457

23 159 B ALİ GÖK 12B 14 12 11,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 15 13,25 180,585 466

24 225 CAN YARDIMCI 12B 11 4 10,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 13 9 10,75 173,165 474

25 167 KAĞAN YILMAZ 12B 8 13 4,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 22 -0,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 25 63 9,25 169,418 480

26 87 BARIŞ ATEŞ 12B 8 9 5,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 12 9,00 168,433 482

27 107 SEFA AVCI 12B 6 11 3,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 10 13 6,75 161,963 492

28 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 4 10 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 9 14 5,50 158,415 502

29 94 A MUSA HARMANCIK 12B 4 15 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 11 23 5,25 157,963 503
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30 219 BURAK KARABAŞ 12B 5 7 3,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 15 2,25 148,363 516

31 99 KARAKUŞ RECEP 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 143,380 522

32 41 SERHAT YILMAZZ 12A 2 16 -2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 26 -3,50
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