
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ARMADA 9. SINIF 3. DENEME 15 15 150 3484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,36 8,74 11,17 4,01 5,31 2,68 4,09 3,63 3,18 2,85 1,58 2,45 7,98 6,83 6,27 2,79 4,26 1,72 1,06 3,33 0,22 1,56 3,11 0,79 37,70 36,79 28,48 226,300

Okul Ortalaması 9,20 8,07 7,18 3,20 3,80 2,25 3,33 4,40 2,23 2,27 1,33 1,93 1,47 4,33 0,38 0,67 2,93 -0,07 0,67 1,20 0,37 0,80 2,13 0,27 21,61 28,19 14,54 184,830

KATILIMLAR

1 288 MEHMET DEMİREL 09A 9 3 8,25 5 4 4,00 4 3 3,25 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 15 21,25 204,905 2307

2 161 ATIF SARIKAYA 09A 10 11 7,25 7 5 5,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 5 1,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 35 19,25 198,963 2458

3 114 ERDAL BAKİ SAKA 09A 14 13 10,75 7 5 5,75 4 8 2,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 30 44 19,00 197,677 2495

4 151 ALPER ALACA 09A 14 5 12,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 8 -1,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 2 6 0,50 26 29 18,75 196,775 2518

5 124 FERHAT ODABAŞI 09A 13 13 9,75 3 6 1,50 4 7 2,25 3 3 2,25 0 8 -2,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 4 2 3,50 28 45 16,75 191,203 2641

6 145 MUSTAFA DÖLCÜ 09A 13 12 10,00 4 8 2,00 3 6 1,50 4 2 3,50 1 9 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 28 45 16,75 191,091 2644

7 178 YUSUF HAMİT TUMAN 09A 5 4 4,00 7 4 6,00 4 4 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 21 19 16,25 190,408 2662

8 132 HASAN SARIKAYA 09A 12 7 10,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 22 22 16,50 190,337 2664

9 118 ILKER KERİM 09A 11 9 8,75 5 6 3,50 4 3 3,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 23 32 15,00 185,883 2763

10 140 YASİN COŞKUN 09A 10 8 8,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 2 1 1,75 6 9 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 34 14,50 184,567 2785

11 122 VEYSEL KAAN KICIK 09A 5 3 4,25 2 3 1,25 6 4 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 18 17 13,75 182,770 2825

12 149 BERKAY DALKILIÇ 09A 9 8 7,00 2 5 0,75 3 7 1,25 3 2 2,50 5 8 3,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 23 40 13,00 180,108 2874

13 123 ERDEM AYDIN 09A 5 7 3,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 17 7,75 164,854 3147

14 146 ENES DOĞRU 09A 4 7 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 10 12 7,00 162,750 3177

15 180 ALPEREN ÖZDEMİR 09A 4 11 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 7 17 2,75 150,104 3343
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