
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ARMADA 10. SINIF 3. DENEME 16 16 16 5989

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,97 9,79 8,52 2,74 4,26 1,67 3,55 3,07 2,78 2,08 1,47 1,71 2,17 1,63 1,76 6,20 5,39 4,85 1,60 4,00 0,60 1,11 2,35 0,52 2,45 2,94 1,72 32,87 34,90 24,13 213,550

Okul Ortalaması 6,63 10,81 3,92 1,94 4,31 0,86 1,13 4,06 0,11 1,25 1,25 0,94 1,56 1,88 1,09 1,75 2,63 1,09 1,31 2,56 0,67 0,44 1,25 0,12 0,63 1,38 0,28 16,64 30,13 9,08 168,870

KATILIMLAR

1 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 10 12 7,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 26 34 17,50 193,835 3538

2 449 EMRE COŞKUN 10A 8 13 4,75 3 6 1,50 5 5 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 22 32 14,00 183,527 4005

3 443 MUHAMMED KARAKÖSE 10A 8 8 6,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 31 13,25 181,100 4083

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 10 8 8,00 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 21 33 12,75 179,317 4172

5 801 AHMET BODUR 10A 9 9 6,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 19 29 11,75 176,513 4293

6 446 SALAH BATAK 10A 6 10 3,50 2 7 0,25 3 6 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 20 35 11,25 175,413 4340

7 458 KEREM ŞEKER 10A 7 9 4,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 18 31 10,25 172,154 4465

8 466 ENES ERDEM 10A 5 15 1,25 2 6 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 19 38 9,50 170,485 4536

9 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 5 10 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 16 26 9,50 170,332 4543

10 464 EMİR  YAZKAN 10A 5 9 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 14 25 7,75 164,969 4760

11 408 ENDER BİLMEZ   5 15 1,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 14 35 5,25 157,639 5082

12 441 SAMET KARAÇAM 10A 8 11 5,25 2 8 0,00 1 4 0,00 11 23 5,25 157,099 5106

13 448 MERT KARABULUT 10A 7 14 3,50 1 5 -0,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 4 1,00 16 44 5,00 156,635 5137

14 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 5 16 1,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 12 30 4,50 155,447 5179

15 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 3 7 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 16 4,00 153,872 5242

16 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 5 7 3,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 9 20 4,00 153,572 5253
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