
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum OSMANCIK Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilfen 9.Sınıf Deneme Sınavı-3 77312 87 87 16

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.16 10.74 10.48 15.17 9.89 12.70 7.48 6.31 5.90 12.73 9.13 10.45 48.55 36.07 39.53 232.767 209.731 209.933 255.150
İl Ortalaması 10.34 10.40 7.74 10.57 10.90 7.85 2.89 5.25 1.57 6.41 7.72 4.48 30.22 34.28 21.65 172.676 141.263 162.952 204.706

Okul Ortalaması 7.81 11.19 5.02 11.88 9.25 9.56 0.62 2.56 -0.02 3.25 4.88 2.03 23.56 27.88 16.59 155.919 114.404 134.250 197.945

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 114 - ERDAL BAKİ SAKA 9 / A 15 12 12.00 18 9 15.75 0 3 -0.75 7 7 5.25 40.00 31.00 32.25 208.525 130.925 175.812 285.538 48620 15 15 1
2 288 - MEHMET DEMİREL 9 / A 12 10 9.50 16 9 13.75 1 1 0.75 3 4 2.00 32.00 24.00 26.00 187.375 119.287 169.163 255.613 55776 28 28 2
3 181 - YUSUF HAMİT TUMAN 9 / A 8 9 5.75 18 8 16.00 1 3 0.25 4 8 2.00 31.00 28.00 24.00 181.000 115.963 140.900 245.638 57549 31 31 3
4 133 - KAYRA FIRAT 9 / A 9 11 6.25 14 6 12.50 0 2 -0.50 5 4 4.00 28.00 23.00 22.25 175.075 124.275 139.238 225.688 59422 34 34 4
5 124 - FERHAT ODABAŞI 9 / A 9 13 5.75 12 15 8.25 2 5 0.75 8 5 6.75 31.00 38.00 21.50 172.450 150.875 144.225 194.100 60123 37 37 5
6 145 - MUSTAFA DÖLCÜ 9 / A 10 14 6.50 15 14 11.50 1 3 0.25 2 3 1.25 28.00 34.00 19.50 165.625 110.975 145.887 220.700 61862 43 43 6
7 161 - ATIF RARIKAYA 9 / A 7 12 4.00 15 9 12.75 0 2 -0.50 4 7 2.25 26.00 30.00 18.50 162.550 112.638 124.275 212.387 62631 47 47 7
8 122 - VEYSEL KAAN KICIK 9 / A 8 7 6.25 12 5 10.75 0 0 0.00 2 2 1.50 22.00 14.00 18.50 162.275 110.975 142.562 214.050 62665 48 48 8
9 123 - ERDEM AYDIN 9 / A 9 3 8.25 8 6 6.50 0 1 -0.25 2 0 2.00 19.00 10.00 16.50 155.300 112.638 154.200 199.088 64270 58 58 9

10 118 - İLKER KERİM 9 / A 7 12 4.00 12 10 9.50 0 1 -0.25 3 7 1.25 22.00 30.00 14.50 148.925 107.650 125.938 190.775 65674 64 64 10
11 149 - BERK* DALKILIÇ 9 / A 5 12 2.00 15 12 12.00 1 7 -0.75 4 14 0.50 25.00 45.00 13.75 146.625 99.338 109.312 194.100 66176 66 66 11
12 140 - YASİN COŞKUN 9 / A 6 13 2.75 11 13 7.75 1 5 -0.25 2 6 0.50 20.00 37.00 10.75 136.300 102.662 117.625 170.825 68450 72 72 12
13 132 - HASAN SARIKAYA 9 / A 6 13 2.75 7 7 5.25 0 1 -0.25 3 4 2.00 16.00 25.00 9.75 132.900 112.638 117.625 154.200 69320 74 74 13
14 151 - ALPER ALACA 9 / A 5 15 1.25 9 12 6.00 2 4 1.00 2 3 1.25 18.00 34.00 9.50 132.075 115.963 115.963 149.213 69520 76 76 14
15 146 - ENES DOĞRU 9 / A 6 8 4.00 6 5 4.75 0 0 0.00 1 1 0.75 13.00 14.00 9.50 131.900 105.987 127.600 159.188 69654 77 77 15
16 180 - ALPEREN ÖZDEMİR 9 / A 3 15 -0.75 2 8 0.00 1 3 0.25 0 3 -0.75 6.00 29.00 -1.25 95.800 97.675 97.675 96.013 75941 86 86 16


