
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum OSMANCIK Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-3 42254 78 78 16

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 11.46 10.43 8.86 11.77 9.29 9.44 4.50 5.33 3.17 9.22 8.10 7.20 36.95 33.15 28.66 196.247 169.906 180.957 222.694
İl Ortalaması 12.00 10.35 9.41 9.46 10.46 6.85 1.88 3.44 1.03 5.88 7.76 3.95 29.23 32.00 21.23 171.141 134.058 170.420 209.127

Okul Ortalaması 14.81 8.88 12.59 11.38 10.88 8.66 2.44 2.88 1.72 8.31 5.88 6.84 36.94 28.50 29.81 199.931 157.941 196.178 242.312

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 441 - SAMET KARAÇAMAİHL 10 / A 24 5 22.75 24 3 23.25 8 0 8.00 17 2 16.50 73.00 10.00 70.50 336.625 263.925 305.488 406.900 2268 1 1 1
2 408 - ENDER BİLMEZ 10 / A 25 2 24.50 17 10 14.50 6 3 5.25 21 3 20.25 69.00 18.00 64.50 316.325 270.575 298.837 360.350 3186 2 2 2
3 458 - KEREM ŞEKER 0 / 0 22 7 20.25 22 4 21.00 5 8 3.00 18 9 15.75 67.00 28.00 60.00 301.675 225.688 255.613 375.312 4030 3 3 3
4 801 - AHMET BODUR 10 / A 16 8 14.00 14 6 12.50 9 2 8.50 9 7 7.25 48.00 23.00 42.25 241.400 205.738 250.625 277.225 11959 5 5 4
5 4 - OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10 / A 23 7 21.25 17 4 16.00 0 4 -1.00 1 3 0.25 41.00 18.00 36.50 222.075 96.013 235.662 348.712 15015 8 8 5
6 443 - MUHAMMED KARAKÖSE 10 / A 18 9 15.75 15 14 11.50 1 5 -0.25 5 10 2.50 39.00 38.00 29.50 198.750 115.963 204.075 282.212 19252 13 13 6
7 464 - EMİR YAZKAN 10 / A 17 3 16.25 13 15 9.25 1 4 0.00 3 10 0.50 34.00 32.00 26.00 186.775 104.325 209.062 270.575 21258 17 17 7
8 405 - MURAT ÖZKARDEŞ 10 / A 11 8 9.00 4 8 2.00 1 1 0.75 14 4 13.00 30.00 21.00 24.75 183.175 192.438 165.838 174.150 21933 21 21 8
9 459 - ALİ SAİT ŞEKER 10 / A 11 16 7.00 10 11 7.25 2 1 1.75 8 3 7.25 31.00 31.00 23.25 178.175 160.850 159.188 195.762 22776 25 25 9

10 452 - ÖMER GOKÇE 10 / A 17 9 14.75 9 16 5.00 3 1 2.75 1 2 0.50 30.00 28.00 23.00 176.450 122.612 217.375 232.338 23132 29 29 10
11 460 - ALPEREN BAŞKAYA 10 / A 13 9 10.75 7 6 5.50 1 5 -0.25 9 9 6.75 30.00 29.00 22.75 176.300 144.225 170.825 209.062 23151 30 30 11
12 446 - SALİH BATAK 10 / A 5 10 2.50 6 14 2.50 1 1 0.75 13 3 12.25 25.00 28.00 18.00 160.875 187.450 122.612 134.250 26019 44 44 12
13 448 - MERT KARABULUT 10 / A 8 11 5.25 8 14 4.50 1 3 0.25 9 11 6.25 26.00 39.00 16.25 154.700 144.225 137.575 165.838 27181 51 51 13
14 449 - EMRE COŞKUN 10 / A 10 17 5.75 11 18 6.50 0 2 -0.50 2 5 0.75 23.00 42.00 12.50 141.975 102.662 135.912 182.463 29787 63 63 14
15 466 - ENES ERDEM ÇIPLAK 10 / A 11 12 8.00 2 17 -2.25 0 0 0.00 2 6 0.50 15.00 35.00 6.25 120.450 104.325 154.200 139.238 33855 73 73 15
16 439 - HALİL EFEYILDIRIM 10 / A 6 9 3.75 3 14 -0.50 0 6 -1.50 1 7 -0.75 10.00 36.00 1.00 103.175 86.037 115.963 122.612 37998 77 77 16


