
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 10,4 4,6 9,28 7,7 4,0 6,74 3,4 3,7 2,47 44,8 22,1 39,30 252,370

Okul Ortalaması 21,7 10,5 19,05 9,9 4,7 8,69 2,4 2,7 1,69 1,0 1,9 0,52 34,9 19,8 29,95 225,560

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT 12A 35 3 34,25 15 4 14,00 13 4 12,00 63 11 60,25 319,503 1 1 1 97 3605

2 46 METİN SARI 12A 30 10 27,50 15 4 14,00 7 4 6,00 3 3 2,25 55 21 49,75 288,760 2 2 2 147 5842

3 77 EMRULLAH TOPAL 12A 28 5 26,75 13 5 11,75 5 6 3,50 2 1 1,75 48 17 43,75 270,718 3 3 3 186 7709

4 1166 UĞUR KARTAL 12A 31 7 29,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 47 15 43,25 268,833 4 4 4 188 7923

5 179 HASAN SOYLU 12A 23 14 19,50 15 5 13,75 8 4 7,00 3 10 0,50 49 33 40,75 262,550 5 5 5 200 8693

6 99 RECEP KARAKUŞ 12A 26 10 23,50 14 4 13,00 6 8 4,00 46 22 40,50 261,415 6 6 6 201 8821

7 296 TARIK ÇAKIR 12B 24 9 21,75 16 3 15,25 3 1 2,75 43 13 39,75 259,218 1 7 7 204 9092

8 155 HAMZA GELGEL 12B 28 9 25,75 14 6 12,50 1 2 0,50 43 17 38,75 255,678 2 8 8 211 9578

9 0 SAMET BİÇER 12A 24 11 21,25 15 2 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,723 7 9 9 217 10125

10 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 25 14 21,50 10 6 8,50 6 4 5,00 2 1 1,75 43 25 36,75 250,260 8 10 10 218 10324

11 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 25 10 22,50 13 5 11,75 3 3 2,25 41 18 36,50 249,395 9 11 11 222 10443

12 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 13 5 11,75 5 4 4,00 1 2 0,50 42 25 35,75 247,450 10 12 12 224 10685

13 24 M SEFA 12A 24 13 20,75 12 3 11,25 3 5 1,75 39 21 33,75 241,228 11 13 13 231 11519

14 1247 ŞENOL 12A 22 13 18,75 9 6 7,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,458 12 14 14 233 11843

15 126 KENAN FINDIK 12A 23 11 20,25 12 2 11,50 1 1 0,75 36 14 32,50 237,518 13 15 15 234 11957

16 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 26 12 23,00 10 9 7,75 1 0 1,00 37 21 31,75 234,895 3 16 16 237 12271

17 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 24 12 21,00 11 8 9,00 3 8 1,00 38 28 31,00 232,890 14 17 17 238 12498

18 93 YUNUS E KARA 12A 24 13 20,75 10 5 8,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,393 15 18 18 240 12656

19 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 29 7 27,25 4 3 3,25 33 10 30,50 230,568 4 19 19 243 12748

20 75 ÇAKIR TUNAHAN OSMAN12A 21 16 17,00 12 3 11,25 0 6 -1,50 4 4 3,00 37 29 29,75 229,755 16 20 20 244 12846

21 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 22 8 20,00 10 4 9,00 32 12 29,00 226,980 5 21 21 247 13151

22 87 BARIŞ ATEŞ 12B 22 6 20,50 6 4 5,00 28 10 25,50 216,345 6 22 22 253 14224

23 225 MUSTAFA CAN YARDIMCI12B 17 8 15,00 11 3 10,25 28 11 25,25 216,305 7 23 23 254 14227

24 717 MUHAMMED BUL 12B 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 206,035 8 24 24 256 15092

25 41 SERHAT YILMAZ 12A 18 12 15,00 7 7 5,25 25 19 20,25 201,205 17 25 25 260 15514

26 24 MUSTAFA YILDIRİM 12B 19 10 16,50 4 6 2,50 23 16 19,00 197,235 9 26 26 261 15783

27 94 AAMUSA HARMANCIK 12B 14 16 10,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 20 26 13,50 181,470 10 27 27 266 16761

28 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 10 12 7,00 6 8 4,00 16 20 11,00 174,310 11 28 28 268 17139

29 107 SEFA AVCI 12B 7 8 5,00 3 5 1,75 2 6 0,50 12 19 7,25 163,265 12 29 29 270 17670

30 57 MUHAMMED CANKARA 12B 4 7 2,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 146,993 13 30 30 273 18419

31 167 KAĞAN YILMAZ 12B 4 20 -1,00 3 9 0,75 3 17 -1,25 4 16 0,00 14 62 -1,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 10,4 4,6 9,28 7,7 4,0 6,74 3,4 3,7 2,47 44,8 22,1 39,30 252,370

Okul Ortalaması 21,7 10,5 19,05 9,9 4,7 8,69 2,4 2,7 1,69 1,0 1,9 0,52 34,9 19,8 29,95 225,560

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT 12A 35 3 34,25 15 4 14,00 13 4 12,00 63 11 60,25 319,503 1 1 1 97 3605

2 46 METİN SARI 12A 30 10 27,50 15 4 14,00 7 4 6,00 3 3 2,25 55 21 49,75 288,760 2 2 2 147 5842

3 77 EMRULLAH TOPAL 12A 28 5 26,75 13 5 11,75 5 6 3,50 2 1 1,75 48 17 43,75 270,718 3 3 3 186 7709

4 1166 UĞUR KARTAL 12A 31 7 29,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 47 15 43,25 268,833 4 4 4 188 7923

5 179 HASAN SOYLU 12A 23 14 19,50 15 5 13,75 8 4 7,00 3 10 0,50 49 33 40,75 262,550 5 5 5 200 8693

6 99 RECEP KARAKUŞ 12A 26 10 23,50 14 4 13,00 6 8 4,00 46 22 40,50 261,415 6 6 6 201 8821

7 296 TARIK ÇAKIR 12B 24 9 21,75 16 3 15,25 3 1 2,75 43 13 39,75 259,218 1 7 7 204 9092

8 155 HAMZA GELGEL 12B 28 9 25,75 14 6 12,50 1 2 0,50 43 17 38,75 255,678 2 8 8 211 9578

9 0 SAMET BİÇER 12A 24 11 21,25 15 2 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,723 7 9 9 217 10125

10 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 25 14 21,50 10 6 8,50 6 4 5,00 2 1 1,75 43 25 36,75 250,260 8 10 10 218 10324

11 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 25 10 22,50 13 5 11,75 3 3 2,25 41 18 36,50 249,395 9 11 11 222 10443

12 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 13 5 11,75 5 4 4,00 1 2 0,50 42 25 35,75 247,450 10 12 12 224 10685

13 24 M SEFA 12A 24 13 20,75 12 3 11,25 3 5 1,75 39 21 33,75 241,228 11 13 13 231 11519

14 1247 ŞENOL 12A 22 13 18,75 9 6 7,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,458 12 14 14 233 11843

15 126 KENAN FINDIK 12A 23 11 20,25 12 2 11,50 1 1 0,75 36 14 32,50 237,518 13 15 15 234 11957

16 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 26 12 23,00 10 9 7,75 1 0 1,00 37 21 31,75 234,895 3 16 16 237 12271

17 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 24 12 21,00 11 8 9,00 3 8 1,00 38 28 31,00 232,890 14 17 17 238 12498

18 93 YUNUS E KARA 12A 24 13 20,75 10 5 8,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,393 15 18 18 240 12656

19 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 29 7 27,25 4 3 3,25 33 10 30,50 230,568 4 19 19 243 12748

20 75 ÇAKIR TUNAHAN OSMAN12A 21 16 17,00 12 3 11,25 0 6 -1,50 4 4 3,00 37 29 29,75 229,755 16 20 20 244 12846

21 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 22 8 20,00 10 4 9,00 32 12 29,00 226,980 5 21 21 247 13151

22 87 BARIŞ ATEŞ 12B 22 6 20,50 6 4 5,00 28 10 25,50 216,345 6 22 22 253 14224

23 225 MUSTAFA CAN YARDIMCI12B 17 8 15,00 11 3 10,25 28 11 25,25 216,305 7 23 23 254 14227

24 717 MUHAMMED BUL 12B 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 206,035 8 24 24 256 15092

25 41 SERHAT YILMAZ 12A 18 12 15,00 7 7 5,25 25 19 20,25 201,205 17 25 25 260 15514

26 24 MUSTAFA YILDIRİM 12B 19 10 16,50 4 6 2,50 23 16 19,00 197,235 9 26 26 261 15783

27 94 AAMUSA HARMANCIK 12B 14 16 10,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 20 26 13,50 181,470 10 27 27 266 16761

28 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 10 12 7,00 6 8 4,00 16 20 11,00 174,310 11 28 28 268 17139

29 107 SEFA AVCI 12B 7 8 5,00 3 5 1,75 2 6 0,50 12 19 7,25 163,265 12 29 29 270 17670

30 57 MUHAMMED CANKARA 12B 4 7 2,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 146,993 13 30 30 273 18419

31 167 KAĞAN YILMAZ 12B 4 20 -1,00 3 9 0,75 3 17 -1,25 4 16 0,00 14 62 -1,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 9,8 20,81 10,4 4,6 9,28 7,7 4,0 6,74 3,4 3,7 2,47 44,8 22,1 39,30 252,370

Okul Ortalaması 21,7 10,5 19,05 9,9 4,7 8,69 2,4 2,7 1,69 1,0 1,9 0,52 34,9 19,8 29,95 225,560

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT 12A 35 3 34,25 15 4 14,00 13 4 12,00 63 11 60,25 319,503 1 1 1 97 3605

2 46 METİN SARI 12A 30 10 27,50 15 4 14,00 7 4 6,00 3 3 2,25 55 21 49,75 288,760 2 2 2 147 5842

3 77 EMRULLAH TOPAL 12A 28 5 26,75 13 5 11,75 5 6 3,50 2 1 1,75 48 17 43,75 270,718 3 3 3 186 7709

4 1166 UĞUR KARTAL 12A 31 7 29,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 47 15 43,25 268,833 4 4 4 188 7923

5 179 HASAN SOYLU 12A 23 14 19,50 15 5 13,75 8 4 7,00 3 10 0,50 49 33 40,75 262,550 5 5 5 200 8693

6 99 RECEP KARAKUŞ 12A 26 10 23,50 14 4 13,00 6 8 4,00 46 22 40,50 261,415 6 6 6 201 8821

7 296 TARIK ÇAKIR 12B 24 9 21,75 16 3 15,25 3 1 2,75 43 13 39,75 259,218 1 7 7 204 9092

8 155 HAMZA GELGEL 12B 28 9 25,75 14 6 12,50 1 2 0,50 43 17 38,75 255,678 2 8 8 211 9578

9 0 SAMET BİÇER 12A 24 11 21,25 15 2 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,723 7 9 9 217 10125

10 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 25 14 21,50 10 6 8,50 6 4 5,00 2 1 1,75 43 25 36,75 250,260 8 10 10 218 10324

11 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 25 10 22,50 13 5 11,75 3 3 2,25 41 18 36,50 249,395 9 11 11 222 10443

12 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 13 5 11,75 5 4 4,00 1 2 0,50 42 25 35,75 247,450 10 12 12 224 10685

13 24 M SEFA 12A 24 13 20,75 12 3 11,25 3 5 1,75 39 21 33,75 241,228 11 13 13 231 11519

14 1247 ŞENOL 12A 22 13 18,75 9 6 7,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,458 12 14 14 233 11843

15 126 KENAN FINDIK 12A 23 11 20,25 12 2 11,50 1 1 0,75 36 14 32,50 237,518 13 15 15 234 11957

16 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 26 12 23,00 10 9 7,75 1 0 1,00 37 21 31,75 234,895 3 16 16 237 12271

17 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 24 12 21,00 11 8 9,00 3 8 1,00 38 28 31,00 232,890 14 17 17 238 12498

18 93 YUNUS E KARA 12A 24 13 20,75 10 5 8,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,393 15 18 18 240 12656

19 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 29 7 27,25 4 3 3,25 33 10 30,50 230,568 4 19 19 243 12748

20 75 ÇAKIR TUNAHAN OSMAN12A 21 16 17,00 12 3 11,25 0 6 -1,50 4 4 3,00 37 29 29,75 229,755 16 20 20 244 12846

21 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 22 8 20,00 10 4 9,00 32 12 29,00 226,980 5 21 21 247 13151

22 87 BARIŞ ATEŞ 12B 22 6 20,50 6 4 5,00 28 10 25,50 216,345 6 22 22 253 14224

23 225 MUSTAFA CAN YARDIMCI12B 17 8 15,00 11 3 10,25 28 11 25,25 216,305 7 23 23 254 14227

24 717 MUHAMMED BUL 12B 20 6 18,50 4 2 3,50 24 8 22,00 206,035 8 24 24 256 15092

25 41 SERHAT YILMAZ 12A 18 12 15,00 7 7 5,25 25 19 20,25 201,205 17 25 25 260 15514

26 24 MUSTAFA YILDIRİM 12B 19 10 16,50 4 6 2,50 23 16 19,00 197,235 9 26 26 261 15783

27 94 AAMUSA HARMANCIK 12B 14 16 10,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 20 26 13,50 181,470 10 27 27 266 16761

28 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 10 12 7,00 6 8 4,00 16 20 11,00 174,310 11 28 28 268 17139

29 107 SEFA AVCI 12B 7 8 5,00 3 5 1,75 2 6 0,50 12 19 7,25 163,265 12 29 29 270 17670

30 57 MUHAMMED CANKARA 12B 4 7 2,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 146,993 13 30 30 273 18419

31 167 KAĞAN YILMAZ 12B 4 20 -1,00 3 9 0,75 3 17 -1,25 4 16 0,00 14 62 -1,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,27 9,84 20,81 2,74 1,31 2,42 1,64 1,79 1,20 2,42 0,85 2,21 3,63 0,67 3,46 0,01 0,02 0,00 6,38 3,47 5,52 1,34 0,49 1,22 0,94 1,57 0,55 1,56 1,11 1,28 0,88 0,97 0,64 44,8122,09 39,31 252,370

Okul Ortalaması 21,6810,52 19,05 2,26 1,71 1,83 2,55 1,71 2,12 1,65 0,68 1,48 3,42 0,61 3,27 0,00 0,00 0,00 2,29 2,45 1,68 0,06 0,19 0,02 0,39 0,87 0,17 0,45 0,61 0,30 0,16 0,45 0,05 34,9119,80 29,97 225,560

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT 12A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 4 12,00 63 11 60,25 319,503 3605

2 46 METİN SARI 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 21 49,75 288,760 5842

3 77 EMRULLAH TOPAL 12A 28 5 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 17 43,75 270,718 7709

4 1166 UĞUR KARTAL 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 47 15 43,25 268,833 7923

5 179 HASAN SOYLU 12A 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 49 33 40,75 262,550 8693

6 99 RECEP KARAKUŞ 12A 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 46 22 40,50 261,415 8821

7 296 TARIK ÇAKIR 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 43 13 39,75 259,218 9092

8 155 HAMZA GELGEL 12B 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 43 17 38,75 255,678 9578

9 0 SAMET BİÇER 12A 24 11 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,723 10125

10 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 25 14 21,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 4 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 25 36,75 250,260 10324

11 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 41 18 36,50 249,395 10443

12 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 25 35,75 247,450 10685

13 24 M SEFA 12A 24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 5 1,75 39 21 33,75 241,228 11519

14 1247 ŞENOL 12A 22 13 18,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,458 11843

15 126 KENAN FINDIK 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 36 14 32,50 237,518 11957

16 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 26 12 23,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 37 21 31,75 234,895 12271

17 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 24 12 21,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 6 0,50 1 2 0,50 38 28 31,00 232,890 12498

18 93 YUNUS E KARA 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,393 12656

19 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 29 7 27,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 33 10 30,50 230,568 12748

20 75 ÇAKIR TUNAHAN OSMAN12A 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 37 29 29,75 229,755 12846

21 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 22 8 20,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 32 12 29,00 226,980 13151

22 87 BARIŞ ATEŞ 12B 22 6 20,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 28 10 25,50 216,345 14224

23 225 MUSTAFA CAN YARDIMCI12B 17 8 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 28 11 25,25 216,305 14227

24 717 MUHAMMED BUL 12B 20 6 18,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 24 8 22,00 206,035 15092

25 41 SERHAT YILMAZ 12A 18 12 15,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 25 19 20,25 201,205 15514

26 24 MUSTAFA YILDIRİM 12B 19 10 16,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 23 16 19,00 197,235 15783

27 94 AAMUSA HARMANCIK 12B 14 16 10,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 20 26 13,50 181,470 16761

28 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 10 12 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 16 20 11,00 174,310 17139

29 107 SEFA AVCI 12B 7 8 5,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 19 7,25 163,265 17670
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,27 9,84 20,81 2,74 1,31 2,42 1,64 1,79 1,20 2,42 0,85 2,21 3,63 0,67 3,46 0,01 0,02 0,00 6,38 3,47 5,52 1,34 0,49 1,22 0,94 1,57 0,55 1,56 1,11 1,28 0,88 0,97 0,64 44,8122,09 39,31 252,370

Okul Ortalaması 21,6810,52 19,05 2,26 1,71 1,83 2,55 1,71 2,12 1,65 0,68 1,48 3,42 0,61 3,27 0,00 0,00 0,00 2,29 2,45 1,68 0,06 0,19 0,02 0,39 0,87 0,17 0,45 0,61 0,30 0,16 0,45 0,05 34,9119,80 29,97 225,560

KATILIMLAR

30 57 MUHAMMED CANKARA 12B 4 7 2,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 146,993 18419

31 167 KAĞAN YILMAZ 12B 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 17 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 14 62 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,27 9,84 20,81 2,74 1,31 2,42 1,64 1,79 1,20 2,42 0,85 2,21 3,63 0,67 3,46 0,01 0,02 0,00 6,38 3,47 5,52 1,34 0,49 1,22 0,94 1,57 0,55 1,56 1,11 1,28 0,88 0,97 0,64 44,8122,09 39,31 252,370

Okul Ortalaması 21,6810,52 19,05 2,26 1,71 1,83 2,55 1,71 2,12 1,65 0,68 1,48 3,42 0,61 3,27 0,00 0,00 0,00 2,29 2,45 1,68 0,06 0,19 0,02 0,39 0,87 0,17 0,45 0,61 0,30 0,16 0,45 0,05 34,9119,80 29,97 225,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 715 MAHMUT 12A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 4 12,00 63 11 60,25 319,503 3605

2 46 METİN SARI 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 21 49,75 288,760 5842

3 77 EMRULLAH TOPAL 12A 28 5 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 17 43,75 270,718 7709

4 1166 UĞUR KARTAL 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 47 15 43,25 268,833 7923

5 179 HASAN SOYLU 12A 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 49 33 40,75 262,550 8693

6 99 RECEP KARAKUŞ 12A 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 46 22 40,50 261,415 8821

7 0 SAMET BİÇER 12A 24 11 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,723 10125

8 14 İBRAHİM YAZKAN 12A 25 14 21,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 4 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 25 36,75 250,260 10324

9 137 ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 41 18 36,50 249,395 10443

10 100 MUHAMMED AKGÜL 12A 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 25 35,75 247,450 10685

11 24 M SEFA 12A 24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 5 1,75 39 21 33,75 241,228 11519

12 1247 ŞENOL 12A 22 13 18,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,458 11843

13 126 KENAN FINDIK 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 36 14 32,50 237,518 11957

14 25 MEHMET EREN BAŞKAYA12A 24 12 21,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 6 0,50 1 2 0,50 38 28 31,00 232,890 12498

15 93 YUNUS E KARA 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,393 12656

16 75 ÇAKIR TUNAHAN OSMAN12A 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 37 29 29,75 229,755 12846

17 41 SERHAT YILMAZ 12A 18 12 15,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 25 19 20,25 201,205 15514

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 31 31 279 19599

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,27 9,84 20,81 2,74 1,31 2,42 1,64 1,79 1,20 2,42 0,85 2,21 3,63 0,67 3,46 0,01 0,02 0,00 6,38 3,47 5,52 1,34 0,49 1,22 0,94 1,57 0,55 1,56 1,11 1,28 0,88 0,97 0,64 44,8122,09 39,31 252,370

Okul Ortalaması 21,6810,52 19,05 2,26 1,71 1,83 2,55 1,71 2,12 1,65 0,68 1,48 3,42 0,61 3,27 0,00 0,00 0,00 2,29 2,45 1,68 0,06 0,19 0,02 0,39 0,87 0,17 0,45 0,61 0,30 0,16 0,45 0,05 34,9119,80 29,97 225,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 296 TARIK ÇAKIR 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 43 13 39,75 259,218 9092

2 155 HAMZA GELGEL 12B 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 43 17 38,75 255,678 9578

3 84 ERDİNÇ TOPUZ 12B 26 12 23,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 37 21 31,75 234,895 12271

4 127 MEVLANA ÇALIŞKAN 12B 29 7 27,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 33 10 30,50 230,568 12748

5 159 BAYRAM ALİ GÖK 12B 22 8 20,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 32 12 29,00 226,980 13151

6 87 BARIŞ ATEŞ 12B 22 6 20,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 28 10 25,50 216,345 14224

7 225 MUSTAFA CAN YARDIMCI12B 17 8 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 28 11 25,25 216,305 14227

8 717 MUHAMMED BUL 12B 20 6 18,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 24 8 22,00 206,035 15092

9 24 MUSTAFA YILDIRİM 12B 19 10 16,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 23 16 19,00 197,235 15783

10 94 AAMUSA HARMANCIK 12B 14 16 10,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 20 26 13,50 181,470 16761

11 141 MEHMETHAN YALÇIN 12B 10 12 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 16 20 11,00 174,310 17139

12 107 SEFA AVCI 12B 7 8 5,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 19 7,25 163,265 17670

13 57 MUHAMMED CANKARA 12B 4 7 2,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 146,993 18419

14 167 KAĞAN YILMAZ 12B 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 17 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 14 62 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULAZİZ BÜĞRÜ 137 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,395 252,370 9 11 11 222 10443

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,19 8,69 9,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 41 18 36,50 30 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe BDBaDBC  cABa ACBCeCDdEEbDadEC CcABE CeE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CcDDEcdDBeB CC EeACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Fen d  E  b  B  Be      

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAKIR TUNAHAN OSMAN 75 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,755 252,370 16 20 20 244 12846

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 37 29 29,75 25 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe aDBDccab  ABbbAdBCaCDAEECDD aaCCceBEBbeb

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CeDDEE DceB    EDACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik       c e                         ad  ba

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen   dEd db B  BB      

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH TOPAL 77 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,718 252,370 3 3 3 186 7709

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 48 17 43,75 36 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe AECdCEdDDCEEADdaCBCA CB    C D BDBECeBEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EDaeCAaD EBCe BBCAaE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik Bb   c   d   a b     e B CE  C          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

TYT Fen      A      c     D 

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 4 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SOYLU 179 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,550 252,370 5 5 5 200 8693

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 49 33 40,75 34 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe AEC eadDeCEcADCdCaCA dBAc cCBDaBDBEddaEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EcaeCABDdEBCCcBBCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik Ba        b De  A    e B CEB C          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

TYT Fen b eddcd  e dcc C  DD

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZKAN 14 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,260 252,370 8 10 10 218 10324

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 43 25 36,75 31 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe dcBaDBaAdDABC ACaCdCDAcdCDDbaadCEABEBaCE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CeacEEdDBA  C  EDedB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik C BEC B e    A b   a        b           

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen dA       B          

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN FINDIK 126 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,518 252,370 13 15 15 234 11957

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,96 1,69 6,74

Toplam: 120 36 14 32,50 27 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe AECCCa DDCEcADCeCBCc d A   bcDcBDBEedBEc

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal ED eCABDdE     BCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik               C      e                  

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SEFA 24 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,228 252,370 11 13 13 231 11519

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,96 1,69 6,74

Toplam: 120 39 21 33,75 28 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe BcBDccCAdbAeC dCBC CDAcECDDaEaCCEdBE deE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CcDDEEdDBAa    E ACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik   e   B e       BD      d   be          

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT 715 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,503 252,370 1 1 1 97 3605

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 2,96 1,69 6,74

Toplam: 120 63 11 60,25 50 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe BbBDDBCA DABC ACBCeCDAEECDDcECCCEABEBCCE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CcDDEEaDBed CCBEDACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik d BECbd e  EAADCB EC D  B               

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 20 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 4 38
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN BAŞKAYA 25 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,890 252,370 14 17 17 238 12498

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,96 1,69 6,74

Toplam: 120 38 28 31,00 26 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe AEdCCEEcDbaEADd bBCA bB cAA BeaBcdECCBEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EaD beBDaEBCCAdaCeDa     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik a  d     B  e    c     db    C     a  Eb

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SARI 46 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,760 252,370 2 2 2 147 5842

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 55 21 49,75 41 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe dcCddEbDDCEbADdCCBCAcCBADdACBDDBDBECaBEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EcaBCABDdEBCC BdCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik           a   b A E  e B CEBaC          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

TYT Fen      Ad d  BE d     

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AKGÜL 100 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,450 252,370 10 12 12 224 10685

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 42 25 35,75 30 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe BbaDDBd  DABC ACaCdCDAEdCDccEdaCEdBEcbeE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CeaDEECbeABc C EDACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik C B C B e       a       c   bB          

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen  A      c          b

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP KARAKUŞ 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,415 252,370 6 6 6 201 8821

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,19 8,69 9,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 46 22 40,50 34 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe eECCCabDDCEEADC CBdca BAcAddBDDBD Ee BEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal bDDBCAcDeEBCC BBC* E     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Fen e d aAABB  dE  dcbDe

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 4 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BİÇER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,723 252,370 7 9 9 217 10125

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 41 15 37,25 31 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe dECeCE DDCE ADC CBeADdBAbdcCcD BDdEad EB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EDDBCABDaE C  aBCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik  C   c       B                          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

TYT Fen            d        

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 4 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENOL 1247 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,458 252,370 12 14 14 233 11843

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 38 21 32,75 27 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe eDecDBCA DABdeAbBC CebEECDD EbdCcABa eC 

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CcbcbEeDBA     EeACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik C     B A   AA   D           d E        

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 0 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT YILMAZ 41 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,205 252,370 17 25 25 260 15514

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,19 8,69 9,28

Toplam: 120 25 19 20,25 17 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe  DBcDBe   ABd ACaCaCecb CD bE eCcABE a E

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal de c E DdA  CdBE bCe     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 8 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARTAL 1166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,833 252,370 4 4 4 188 7923

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 47 15 43,25 36 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe AECCCEdDDCEdADC CBCAbdBADA CBDDBDBEaadEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EDaeCeBDeEeCC BBCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik  b                        E             

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

TYT Fen     d d B           

Cevap Anahtarı B CDBEBAABBCCBEAECEEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS E KARA 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,393 252,370 15 18 18 240 12656

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 17 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,29 19,05 20,81

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,87 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,19 8,69 9,28

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,93 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,96 1,69 6,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,17 0,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,05 0,64

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,91 0,52 2,47

Toplam: 120 36 22 30,50 25 37,35 29,95 39,30

TYT Türkçe dDBcDBadADeBCeACaCeCDAcdCDDEaadCE  E CCE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CeacEEdDBA     EDcCB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik C     B e       c                       

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen dc                  

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 6 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AAMUSA HARMANCIK 94 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,470 252,370 10 27 27 266 16761

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,66 8,69 9,28

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,16 1,69 6,74

Toplam: 120 20 26 13,50 11 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe d CCdEdbD cadDbeCB db  A   aBDcaDea C EB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal  a e  BDC Bd A e c       

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik eb    b D a c                           

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 8 10 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ATEŞ 87 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,345 252,370 6 22 22 253 14224

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 28 10 25,50 21 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe A C  a    EEADC CBC adBADA a b BDBECdBEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal b   CeBDda     BC  E     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 12 2 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM ALİ GÖK 159 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,980 252,370 5 21 21 247 13151

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 32 12 29,00 24 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe BDBcDBa  DAB  AaBCbCDAb CDD   CdEABc  dE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CBDDba DBeBd C    CB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDİNÇ TOPUZ 84 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,895 252,370 3 16 16 237 12271

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,66 8,69 9,28

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,16 1,69 6,74

Toplam: 120 37 21 31,75 26 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe AdCeCEEDDCbcADCbCBdA dBAD cCBDDBbBEbadEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal bcacCe DbccCCdBBCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik              B                          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA GELGEL 155 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,678 252,370 2 8 8 211 9578

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 5,66 8,69 9,28

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,16 1,69 6,74

Toplam: 120 43 17 38,75 32 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe AECCdEdDDCEbADdbCBCA eBAa  aBDcBDBECCBEB

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal bDDBCABcCcBdadBBCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE

TYT Matematik db                           C          

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN YILMAZ 167 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 20 -1,00 -3 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 5,66 8,69 9,28

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 17 -1,25 -3 0,16 1,69 6,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,18 0,17 0,55

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,00 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,14 0,05 0,64

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,04 0,52 2,47

Toplam: 120 14 62 -1,50 -1 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe ccdeeBaebDddacbeaeCbcAaa                

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal e cDabeaeAeAd            

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik eadaCeeaebbEceDeacce                    

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

TYT Fen deeEaDaAEeaedcaeacea

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 2 4 9

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 14 8
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETHAN YALÇIN 141 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,310 252,370 11 28 28 268 17139

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 16 20 11,00 9 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe BcBeDea   e    dBCa DAbE          BbdabE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal   acbcCaaAd CC EeA       

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 5 6 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLANA ÇALIŞKAN 127 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,568 252,370 4 19 19 243 12748

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 33 10 30,50 25 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe cDBDDBC  DABC  CBCCdDAbEaDDEaCaCEABEBeCE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CB a c   e     E  C      

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BUL 717 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,035 252,370 8 24 24 256 15092

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 24 8 22,00 18 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe BDBbb   ADABda CBC C AEE       C dBEBdCE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal     ba D       E  CB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 10 2 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CANKARA 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,993 252,370 13 30 30 273 18419

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 7 2,25 6 15,11 19,05 20,81

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,16 1,69 6,74

Toplam: 120 5 13 1,75 1 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe                   e   BAD   dDee   b  bc

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Matematik      acAba     bc                       

Cevap Anahtarı B BCACDBEADBCEDBCDAAECDAEBACEBDCBEADCDAAEE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 22 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 4 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CAN YARDIMCI 225 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,305 252,370 7 23 23 254 14227

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 28 11 25,25 21 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe AECCCE  DCEcAbCeCBa  d Ab   BDcBb       

Cevap Anahtarı B AECCCEEDDCEEADCCCBCADCBADAACBDDBDBECCBEB

TYT Sosyal EDDeCeBD a     BCADE     

Cevap Anahtarı B EDDBCABDCEBCCABBCADEDEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILDIRİM 24 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,235 252,370 9 26 26 261 15783

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,66 8,69 9,28

Toplam: 120 23 16 19,00 16 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe eDBa Ba  eA CeA BCbdDA  CDDdEdCCEeBE    

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal    e EC c  b   EeedB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA AVCI 107 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,265 252,370 12 29 29 270 17670

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 5,66 8,69 9,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,18 0,17 0,55

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,30 1,28

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,14 0,05 0,64

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,04 0,52 2,47

Toplam: 120 12 19 7,25 6 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe e eeDd   DAB   e            EdC   Bc  b 

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal d    cea d     E AC      

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Fen   BEd    e  ea c   a

Cevap Anahtarı A AABEBDCAEBCCBBDDEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 22 3 3 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ÇAKIR 296 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,218 252,370 1 7 7 204 9092

Puanı Hesaplanan: 30 30 275 18789

Katılımlar: 14 31 31 279 19599

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 15,11 19,05 20,81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,83 2,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,07 2,12 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,93 1,48 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,54 3,27 3,46

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 5,66 8,69 9,28

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,16 1,68 5,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,16 1,69 6,74

Toplam: 120 43 13 39,75 33 20,96 29,95 39,30

TYT Türkçe BDB DBa   A   AaBCbdDAbECDDdEdCCEeBEBCdE

Cevap Anahtarı A BDBDDBCAADABCDACBCCCDAEECDDEECCCEABEBCCE

TYT Sosyal CBDDbc DBABdCCBEDACB     

Cevap Anahtarı A CBDDEECDBABACCBEDACBECDED

TYT Matematik C     B e       B                       

Cevap Anahtarı A CDBECABEADCEAADCBDECBDAEBDCACBEEAADCDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
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