
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,6 9,1 7,28 9,6 6,5 8,01 6,1 5,0 4,85 5,1 5,6 3,64 30,3 26,2 23,78 212,650

Okul Ortalaması 9,5 12,6 6,33 12,9 10,2 10,36 1,1 3,2 0,26 0,2 1,0 -0,03 23,6 26,9 16,92 192,040

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 17 7 15,25 17 6 15,50 5 1 4,75 39 14 35,50 246,731 1 1 1 1 1492

2 111 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 13 11 10,25 19 10 16,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,832 2 2 2 2 2311

3 338 YALÇIN YUNUS 11B 14 11 11,25 18 11 15,25 4 7 2,25 1 7 -0,75 37 36 28,00 224,676 1 3 3 3 2454

4 407 ENES YILMAZ 11A 11 12 8,00 20 10 17,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,116 3 4 4 4 2738

5 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 9 19 4,25 19 8 17,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 30 33 21,75 206,868 2 5 5 5 3334

6 41 ALİ SAYGILI 11A 11 14 7,50 16 5 14,75 0 3 -0,75 27 22 21,50 205,654 4 6 6 6 3392

7 46 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 10 10 7,50 16 7 14,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,644 5 7 7 7 3395

8 0 YUNUS AYDOĞAN 11A 12 14 8,50 17 11 14,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 29 34 20,50 202,498 6 8 8 8 3561

9 139 SADIK BATAK 11B 8 18 3,50 18 11 15,25 3 6 1,50 29 35 20,25 202,417 3 9 9 9 3570

10 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 11 18 6,50 16 12 13,00 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,518 7 10 10 10 3793

11 303 RECEP TAYYİP ERDOĞAN11B 12 16 8,00 12 18 7,50 2 6 0,50 26 40 16,00 189,056 4 11 11 11 4182

12 287 EREN KABAK 11B 7 7 5,25 7 4 6,00 14 11 11,25 175,135 5 12 12 12 4740

13 421 OKTAY DİKİCİ 11A 8 7 6,25 7 8 5,00 15 15 11,25 175,005 8 13 13 13 4746

14 430 SAMET SARI 11A 11 15 7,25 8 15 4,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 21 39 11,25 174,925 9 14 14 14 4751

15 220 OSMAN CABA 11B 5 17 0,75 12 9 9,75 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,963 6 15 15 15 4862

16 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 9 18 4,50 11 19 6,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 41 9,75 170,694 7 16 16 16 4908

17 623 MUHAMMED KABAK     E11B 8 5 6,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 9 17 4,75 155,401 8 17 17 17 5481

18 429 SAMET BOSTANCI 11A 3 9 0,75 5 13 1,75 8 22 2,50 149,418 10 18 18 18 5715

19 0 İLKER YAĞLI 11B 1 11 -1,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 20 2,00 148,230 9 19 19 19 5757
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,6 9,1 7,28 9,6 6,5 8,01 6,1 5,0 4,85 5,1 5,6 3,64 30,3 26,2 23,78 212,650

Okul Ortalaması 9,5 12,6 6,33 12,9 10,2 10,36 1,1 3,2 0,26 0,2 1,0 -0,03 23,6 26,9 16,92 192,040

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 17 7 15,25 17 6 15,50 5 1 4,75 39 14 35,50 246,731 1 1 1 1 1492

2 111 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 13 11 10,25 19 10 16,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,832 2 2 2 2 2311

3 338 YALÇIN YUNUS 11B 14 11 11,25 18 11 15,25 4 7 2,25 1 7 -0,75 37 36 28,00 224,676 1 3 3 3 2454

4 407 ENES YILMAZ 11A 11 12 8,00 20 10 17,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,116 3 4 4 4 2738

5 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 9 19 4,25 19 8 17,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 30 33 21,75 206,868 2 5 5 5 3334

6 41 ALİ SAYGILI 11A 11 14 7,50 16 5 14,75 0 3 -0,75 27 22 21,50 205,654 4 6 6 6 3392

7 46 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 10 10 7,50 16 7 14,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,644 5 7 7 7 3395

8 0 YUNUS AYDOĞAN 11A 12 14 8,50 17 11 14,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 29 34 20,50 202,498 6 8 8 8 3561

9 139 SADIK BATAK 11B 8 18 3,50 18 11 15,25 3 6 1,50 29 35 20,25 202,417 3 9 9 9 3570

10 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 11 18 6,50 16 12 13,00 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,518 7 10 10 10 3793

11 303 RECEP TAYYİP ERDOĞAN11B 12 16 8,00 12 18 7,50 2 6 0,50 26 40 16,00 189,056 4 11 11 11 4182

12 287 EREN KABAK 11B 7 7 5,25 7 4 6,00 14 11 11,25 175,135 5 12 12 12 4740

13 421 OKTAY DİKİCİ 11A 8 7 6,25 7 8 5,00 15 15 11,25 175,005 8 13 13 13 4746

14 430 SAMET SARI 11A 11 15 7,25 8 15 4,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 21 39 11,25 174,925 9 14 14 14 4751

15 220 OSMAN CABA 11B 5 17 0,75 12 9 9,75 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,963 6 15 15 15 4862

16 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 9 18 4,50 11 19 6,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 41 9,75 170,694 7 16 16 16 4908

17 623 MUHAMMED KABAK     E11B 8 5 6,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 9 17 4,75 155,401 8 17 17 17 5481

18 429 SAMET BOSTANCI 11A 3 9 0,75 5 13 1,75 8 22 2,50 149,418 10 18 18 18 5715

19 0 İLKER YAĞLI 11B 1 11 -1,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 20 2,00 148,230 9 19 19 19 5757
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,6 9,1 7,28 9,6 6,5 8,01 6,1 5,0 4,85 5,1 5,6 3,64 30,3 26,2 23,78 212,650

Okul Ortalaması 9,5 12,6 6,33 12,9 10,2 10,36 1,1 3,2 0,26 0,2 1,0 -0,03 23,6 26,9 16,92 192,040

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 17 7 15,25 17 6 15,50 5 1 4,75 39 14 35,50 246,731 1 1 1 1 1492

2 111 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 13 11 10,25 19 10 16,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,832 2 2 2 2 2311

3 338 YALÇIN YUNUS 11B 14 11 11,25 18 11 15,25 4 7 2,25 1 7 -0,75 37 36 28,00 224,676 1 3 3 3 2454

4 407 ENES YILMAZ 11A 11 12 8,00 20 10 17,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,116 3 4 4 4 2738

5 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 9 19 4,25 19 8 17,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 30 33 21,75 206,868 2 5 5 5 3334

6 41 ALİ SAYGILI 11A 11 14 7,50 16 5 14,75 0 3 -0,75 27 22 21,50 205,654 4 6 6 6 3392

7 46 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 10 10 7,50 16 7 14,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,644 5 7 7 7 3395

8 0 YUNUS AYDOĞAN 11A 12 14 8,50 17 11 14,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 29 34 20,50 202,498 6 8 8 8 3561

9 139 SADIK BATAK 11B 8 18 3,50 18 11 15,25 3 6 1,50 29 35 20,25 202,417 3 9 9 9 3570

10 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 11 18 6,50 16 12 13,00 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,518 7 10 10 10 3793

11 303 RECEP TAYYİP ERDOĞAN11B 12 16 8,00 12 18 7,50 2 6 0,50 26 40 16,00 189,056 4 11 11 11 4182

12 287 EREN KABAK 11B 7 7 5,25 7 4 6,00 14 11 11,25 175,135 5 12 12 12 4740

13 421 OKTAY DİKİCİ 11A 8 7 6,25 7 8 5,00 15 15 11,25 175,005 8 13 13 13 4746

14 430 SAMET SARI 11A 11 15 7,25 8 15 4,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 21 39 11,25 174,925 9 14 14 14 4751

15 220 OSMAN CABA 11B 5 17 0,75 12 9 9,75 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,963 6 15 15 15 4862

16 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 9 18 4,50 11 19 6,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 41 9,75 170,694 7 16 16 16 4908

17 623 MUHAMMED KABAK     E11B 8 5 6,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 9 17 4,75 155,401 8 17 17 17 5481

18 429 SAMET BOSTANCI 11A 3 9 0,75 5 13 1,75 8 22 2,50 149,418 10 18 18 18 5715

19 0 İLKER YAĞLI 11B 1 11 -1,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 20 2,00 148,230 9 19 19 19 5757
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,55 9,06 7,28 4,48 2,01 3,98 2,28 2,47 1,66 1,68 1,16 1,39 1,20 0,85 0,99 6,10 5,01 4,85 1,12 2,52 0,49 1,61 1,59 1,21 2,32 1,50 1,94 30,34 26,17 23,79 212,650

Okul Ortalaması 9,47 12,58 6,33 5,11 3,21 4,30 4,37 3,74 3,43 1,79 1,79 1,34 1,63 1,42 1,28 1,05 3,16 0,26 0,00 0,32 -0,08 0,05 0,16 0,01 0,16 0,47 0,04 23,63 26,85 16,91 192,040

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 17 7 15,25 6 2 5,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 39 14 35,50 246,731 1492

2 111 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 13 11 10,25 6 4 5,00 7 3 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,832 2311

3 338 YALÇIN YUNUS 11B 14 11 11,25 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 37 36 28,00 224,676 2454

4 407 ENES YILMAZ 11A 11 12 8,00 10 0 10,00 6 4 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,116 2738

5 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 9 19 4,25 6 3 5,25 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 0 1,00 30 33 21,75 206,868 3334

6 41 ALİ SAYGILI 11A 11 14 7,50 10 0 10,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 22 21,50 205,654 3392

7 46 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 10 10 7,50 6 1 5,75 6 3 5,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,644 3395

8 0 YUNUS AYDOĞAN 11A 12 14 8,50 10 0 10,00 5 3 4,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 34 20,50 202,498 3561

9 139 SADIK BATAK 11B 8 18 3,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 6 1,50 29 35 20,25 202,417 3570

10 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 11 18 6,50 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,518 3793

11 303 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 11B 12 16 8,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 26 40 16,00 189,056 4182

12 287 EREN KABAK 11B 7 7 5,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 14 11 11,25 175,135 4740

13 421 OKTAY DİKİCİ 11A 8 7 6,25 3 4 2,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 15 15 11,25 175,005 4746

14 430 SAMET SARI 11A 11 15 7,25 2 5 0,75 2 8 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 21 39 11,25 174,925 4751

15 220 OSMAN CABA 11B 5 17 0,75 2 5 0,75 9 1 8,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,963 4862

16 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 9 18 4,50 3 7 1,25 2 8 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 41 9,75 170,694 4908

17 623 MUHAMMED KABAK     E 11B 8 5 6,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 9 17 4,75 155,401 5481

18 429 SAMET BOSTANCI 11A 3 9 0,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 0 1,00 8 22 2,50 149,418 5715

19 0 İLKER YAĞLI 11B 1 11 -1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 20 2,00 148,230 5757
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,55 9,06 7,28 4,48 2,01 3,98 2,28 2,47 1,66 1,68 1,16 1,39 1,20 0,85 0,99 6,10 5,01 4,85 1,12 2,52 0,49 1,61 1,59 1,21 2,32 1,50 1,94 30,34 26,17 23,79 212,650

Okul Ortalaması 9,47 12,58 6,33 5,11 3,21 4,30 4,37 3,74 3,43 1,79 1,79 1,34 1,63 1,42 1,28 1,05 3,16 0,26 0,00 0,32 -0,08 0,05 0,16 0,01 0,16 0,47 0,04 23,63 26,85 16,91 192,040

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,55 9,06 7,28 4,48 2,01 3,98 2,28 2,47 1,66 1,68 1,16 1,39 1,20 0,85 0,99 6,10 5,01 4,85 1,12 2,52 0,49 1,61 1,59 1,21 2,32 1,50 1,94 30,34 26,17 23,79 212,650

Okul Ortalaması 9,47 12,58 6,33 5,11 3,21 4,30 4,37 3,74 3,43 1,79 1,79 1,34 1,63 1,42 1,28 1,05 3,16 0,26 0,00 0,32 -0,08 0,05 0,16 0,01 0,16 0,47 0,04 23,63 26,85 16,91 192,040

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 427 RAMAZAN YENER 11A 17 7 15,25 6 2 5,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 39 14 35,50 246,731 1492

2 111 YAVUZ EREN DÖLCÜ 11A 13 11 10,25 6 4 5,00 7 3 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,832 2311

3 407 ENES YILMAZ 11A 11 12 8,00 10 0 10,00 6 4 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 32 24 26,00 219,116 2738

4 41 ALİ SAYGILI 11A 11 14 7,50 10 0 10,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 22 21,50 205,654 3392

5 46 ŞUAYİP OSMAN ASLAN 11A 10 10 7,50 6 1 5,75 6 3 5,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,644 3395

6 0 YUNUS AYDOĞAN 11A 12 14 8,50 10 0 10,00 5 3 4,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 34 20,50 202,498 3561

7 401 İLHAN ÇALIŞ 11A 11 18 6,50 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,518 3793

8 421 OKTAY DİKİCİ 11A 8 7 6,25 3 4 2,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 15 15 11,25 175,005 4746

9 430 SAMET SARI 11A 11 15 7,25 2 5 0,75 2 8 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 21 39 11,25 174,925 4751

10 429 SAMET BOSTANCI 11A 3 9 0,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 0 1,00 8 22 2,50 149,418 5715
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 19 19 19 6430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,55 9,06 7,28 4,48 2,01 3,98 2,28 2,47 1,66 1,68 1,16 1,39 1,20 0,85 0,99 6,10 5,01 4,85 1,12 2,52 0,49 1,61 1,59 1,21 2,32 1,50 1,94 30,34 26,17 23,79 212,650

Okul Ortalaması 9,47 12,58 6,33 5,11 3,21 4,30 4,37 3,74 3,43 1,79 1,79 1,34 1,63 1,42 1,28 1,05 3,16 0,26 0,00 0,32 -0,08 0,05 0,16 0,01 0,16 0,47 0,04 23,63 26,85 16,91 192,040

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 338 YALÇIN YUNUS 11B 14 11 11,25 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 37 36 28,00 224,676 2454

2 280 EMİRHAN KEPÜR 11B 9 19 4,25 6 3 5,25 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 0 1,00 30 33 21,75 206,868 3334

3 139 SADIK BATAK 11B 8 18 3,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 6 1,50 29 35 20,25 202,417 3570

4 303 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 11B 12 16 8,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 26 40 16,00 189,056 4182

5 287 EREN KABAK 11B 7 7 5,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 14 11 11,25 175,135 4740

6 220 OSMAN CABA 11B 5 17 0,75 2 5 0,75 9 1 8,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,963 4862

7 240 BATUHAN KARATAŞ 11B 9 18 4,50 3 7 1,25 2 8 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 41 9,75 170,694 4908

8 623 MUHAMMED KABAK     E 11B 8 5 6,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 9 17 4,75 155,401 5481

9 0 İLKER YAĞLI 11B 1 11 -1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 20 2,00 148,230 5757

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAYGILI 41 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,654 212,650 4 6 6 6 3392

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,30 0,26 4,85

Toplam: 120 27 22 21,50 18 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe deeB ebbEBAeae caeBDdAE c D DB

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DCABCADEBCD CCDccadAA       b 

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik         e c e                 

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 5 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILMAZ 407 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,116 212,650 3 4 4 4 2738

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,30 0,26 4,85

Toplam: 120 32 24 26,00 22 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe BD D c EAADc a  eaeABEbbe Beed

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal CBEDACBACDAAdacDCdEDbcbeABbBdD

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik      e           D   a        

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 2 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 5 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 1 1 6



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN ÇALIŞ 401 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,518 212,650 7 10 10 10 3793

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,30 0,26 4,85

Toplam: 120 27 33 18,75 16 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe BDdabcbEcAD dceceeAAdEdEbEBddb

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal CBEbACedaDAcdBcDdbEDAcCdA C Ae

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik      a       b   e            

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
ŞİİR 6 2 3 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 4 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKTAY DİKİCİ 421 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,005 212,650 8 13 13 13 4746

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 11,68 10,36 8,01

Toplam: 120 15 15 11,25 9 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe    BEbbdE AA A       e  cDDdb 

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DaeBdA   daE CD Bc  b  c      

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
ŞİİR 6 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50
MAKALE 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 3 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN YENER 427 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,731 212,650 1 1 1 1 1492

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 0,30 0,26 4,85

Toplam: 120 39 14 35,50 30 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe Ba DDc dAADB Ee A  ABECECEBbed

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal bBb ACB CDAA aebCC  AcC ABCB D

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik  e   C E     D   DA           

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
ŞİİR 6 4 1 67
HİKÂYE 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 1 40
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 3 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BOSTANCI 429 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,418 212,650 10 18 18 18 5715

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 9 0,75 3 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 5 13 1,75 6 11,68 10,36 8,01

Toplam: 120 8 22 2,50 2 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe dAeBdbb   A eece              

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DaeedAa adaEbdecB c     A     

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 5 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARI 430 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,925 212,650 9 14 14 14 4751

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 8 15 4,25 14 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,30 0,26 4,85

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,01 1,21

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,12 0,04 1,94

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 0,02 -0,03 3,64

Toplam: 120 21 39 11,25 9 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe bddBEbEdEdAAeecec Be  Ebc DdDB

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal D eedA  ada*bdecBddAA  cAeA C 

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik        ca  de   e d           

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD

TYT Fen a    e                E d A   

Cevap Anahtarı B DDCDDBEEDEDCEECDCEBBACEBBBAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 3 17
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 3 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 2 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞUAYİP OSMAN ASLAN 46 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,644 212,650 5 7 7 7 3395

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,30 0,26 4,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,12 0,04 1,94

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,02 -0,03 3,64

Toplam: 120 27 22 21,50 18 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe BD D c EAA  Aa  edeABE be a ed

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal CBEDA B d AAdceDCC DcbCdABC   

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik c  d  b   E   d               

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

TYT Fen           c                   

Cevap Anahtarı A EDEEBDDCDDBBECDCEECDBDAABBBECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 1 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 1 60
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ EREN DÖLCÜ 111 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,832 212,650 2 2 2 2 2311

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,30 0,26 4,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,04 1,94

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,02 -0,03 3,64

Toplam: 120 35 24 29,00 24 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe bddBEbbCEBAA d eE cD AE ccD bB

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DCbBCAadBaDdCCDBdaAAAdCcbDA CB

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik       d    A      A     C   e 

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD

TYT Fen                        e      

Cevap Anahtarı B DDCDDBEEDEDCEECDCEBBACEBBBAADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 2 33
HİKÂYE 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 1 1 6

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AYDOĞAN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,498 212,650 6 8 8 8 3561

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 10 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 7,78 6,33 7,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,42 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,58 3,43 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,10 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,58 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 11,68 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 0,30 0,26 4,85

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,04 1,94

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 0,02 -0,03 3,64

Toplam: 120 29 34 20,50 17 19,77 16,92 23,77

TYT Türkçe dDC ec E dDcdEdeAdeABEeEaE Aeb

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal CBEDACBACDA aecDCC DbcbdABbcdc

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik  eedddd              a        

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

TYT Fen b                          d  

Cevap Anahtarı A EDEEBDDCDDBBECDCEECDBDAABBBECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 5 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 4 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KARATAŞ 240 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,694 212,650 7 16 16 16 4908

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,22 0,26 4,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,06 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,06 0,04 1,94

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 -0,08 -0,03 3,64

Toplam: 120 20 41 9,75 8 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe ec DccdEAAbccEcDbecAebC dddAd 

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal eedbAeBddDccbeaDCbbcAEdBABaBda

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik          c                    

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

TYT Fen                          e d e

Cevap Anahtarı A EDEEBDDCDDBBECDCEECDBDAABBBECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0
MAKALE 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 4 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KEPÜR 280 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,868 212,650 2 5 5 5 3334

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,22 0,26 4,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,06 0,01 1,21

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 -0,06 0,04 1,94

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 -0,08 -0,03 3,64

Toplam: 120 30 33 21,75 18 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe Bcdccc acAeBdEdDdeAd dbEaEcbdC

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal CBbDACe eDAc B DCCbDcECdABCBAb

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik   c  b a   A      b       a  c

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB

TYT Fen                        A      

Cevap Anahtarı A EDEEBDDCDDBBECDCEECDBDAABBBECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
ŞİİR 6 3 3 50
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100
MAKALE 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KABAK 287 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,135 212,650 5 12 12 12 4740

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 7 5,25 18 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 8,89 10,36 8,01

Toplam: 120 14 11 11,25 9 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe d  Dec E  ea E  A AAe   aE    

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal aBEa  B   AA  d        cAB    

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 2 17
HİKÂYE 3 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50
MAKALE 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 2 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YAĞLI 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,230 212,650 9 19 19 19 5757

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 11 -1,75 -6 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,22 0,26 4,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,06 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,04 1,94

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,08 -0,03 3,64

Toplam: 120 7 20 2,00 2 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe ae ca  db  b  b   c  b  e    B

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal aa B     a  CC   E  A  c c B e

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik  c             b              

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD

TYT Fen            b                  

Cevap Anahtarı B DDCDDBEEDEDCEECDCEBBACEBBBAADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 2 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 0 30

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KABAK     E 623 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,401 212,650 8 17 17 17 5481

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 5 6,75 23 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 1 10 -1,50 -5 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,22 0,26 4,85

Toplam: 120 9 17 4,75 4 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe B  DD  E AeaAb    eA E  a     

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal  c c be d dc e      Ace       

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik              ab               

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 3 33
HİKÂYE 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0
MAKALE 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 3 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 3 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN CABA 220 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,963 212,650 6 15 15 15 4862

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 17 0,75 3 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,22 0,26 4,85

Toplam: 120 17 28 10,00 8 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe  b ecc   beeAEdcbeAbeE dCcac  

Cevap Anahtarı A BDCDDDCEAADBAEADABAABECECEBAAC

TYT Sosyal bcE  ec bDAAcBBDCCED     Bb eb

Cevap Anahtarı A CBEDACBACDAAEBBDCCEDAECBABCBAD

TYT Matematik   b                  b        

Cevap Anahtarı A DBABCCCEDDEABDAECDABECACACBDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50
MAKALE 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 3 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 9 1 90

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 303 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,056 212,650 4 11 11 11 4182

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,22 0,26 4,85

Toplam: 120 26 40 16,00 13 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe acAcEaa  BAbdAeAEABcAcEdcaebeB

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal bCeBeAbEaCbbbCDBBbAcAdCceabcea

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik a D ae  d B ea                

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
ŞİİR 6 5 1 83
HİKÂYE 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0
MAKALE 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 1 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 2 6 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK BATAK 139 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,417 212,650 3 9 9 9 3570

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 18 3,50 12 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 0,22 0,26 4,85

Toplam: 120 29 35 20,25 17 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe bedBceEebBAAebD beBe  c beDdbd

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DCABeAbEBCDbCCDadddAAeCcAeAcC 

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik cE BC             c   a   ec b

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
ŞİİR 6 1 3 17
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 4 1 80
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 3 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN YUNUS 338 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,676 212,650 1 3 3 3 2454

Puanı Hesaplanan: 19 19 19 6430

Katılımlar: 9 19 19 19 6430

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 4,72 6,33 7,28

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,06 4,30 3,98

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,28 3,43 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,34 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,94 1,28 0,99

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 8,89 10,36 8,01

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 0,22 0,26 4,85

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,08 -0,08 0,49

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,06 0,01 1,21

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,06 0,04 1,94

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 -0,08 -0,03 3,64

Toplam: 120 37 36 28,00 23 13,75 16,92 23,77

TYT Türkçe a cBECEdbBAAebD EeBeA c bbDC B

Cevap Anahtarı B CAABECECEBAABADAEABDAAECDDDCDB

TYT Sosyal DCABeAbEBCDbCCDaddeAAdCcAe cCB

Cevap Anahtarı B DCABCADEBCDECCDBBEAAABCEADABCB

TYT Matematik cE BC  A    e     c   a   ec b

Cevap Anahtarı B BEDBCACACEBADCEADBAEDDECCCBABD

TYT Fen  e    c  b b     E    d a    a

Cevap Anahtarı B DDCDDBEEDEDCEECDCEBBACEBBBAADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
ŞİİR 6 3 2 50
HİKÂYE 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50
MAKALE 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 4 1 80
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 2 2 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 5 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 18 4 2 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 0 25
GAZLAR 4 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0
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