
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,6 11,0 8,80 12,0 8,7 9,87 4,9 6,1 3,39 5,3 9,4 2,91 33,8 35,2 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,4 11,7 3,50 6,9 10,9 4,13 1,2 5,1 -0,12 2,5 7,3 0,67 16,9 34,9 8,18 166,200

KATILIMLAR

1 449 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 15 10 12,50 0 1 -0,25 5 12 2,00 29 37 19,75 200,734 1 1 1 153 5750

2 441 SAMET KARAÇAM  AİHL 10A 11 11 8,25 8 9 5,75 1 4 0,00 5 5 3,75 25 29 17,75 194,434 2 2 2 154 6193

3 466 ENES ERDEM 10A 8 10 5,50 11 7 9,25 5 11 2,25 24 28 17,00 192,477 3 3 3 155 6345

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 11 12 8,00 10 8 8,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 23 28 16,00 189,086 4 4 4 156 6570

5 408 ENDER BİLMEZ 10A 7 11 4,25 11 8 9,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 22 27 15,25 187,389 5 5 5 158 6672

6 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 14 6 12,50 7 10 4,50 1 6 -0,50 1 11 -1,75 23 33 14,75 184,644 6 6 6 160 6855

7 801 AHMET BODUR 10A 9 7 7,25 9 7 7,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 21 28 14,00 183,172 7 7 7 161 6938

8 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 7 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 18 17 13,75 182,490 8 8 8 162 6989

9 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 12 5,00 9 13 5,75 5 14 1,50 0 4 -1,00 22 43 11,25 175,128 1 9 9 164 7442

10 458 KEREM Ş* ER 10A 6 14 2,50 7 15 3,25 2 2 1,50 5 8 3,00 20 39 10,25 172,607 9 10 10 165 7575

11 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 14 2,50 8 14 4,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 17 34 8,50 167,326 10 11 11 166 7915

12 1362 ENES ARAFAT 10B 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 10 10 7,50 163,765 2 12 12 168 8120

13 115 METEHAN LAFCI 10B 8 11 5,25 3 19 -1,75 4 11 1,25 5 12 2,00 20 53 6,75 161,688 3 13 13 169 8254

14 446 SALİH BATAK 10A 3 10 0,50 8 9 5,75 0 3 -0,75 4 12 1,00 15 34 6,50 161,514 11 14 14 170 8266

15 448 MERT KARABULUT 10A 4 13 0,75 9 11 6,25 0 2 -0,50 3 12 0,00 16 38 6,50 161,442 12 15 15 171 8267

16 605 ARDA YAŞAR 10B 12 17 7,75 5 25 -1,25 17 42 6,50 160,532 4 16 16 172 8319

17 350 YUSUF COŞTU 10B 7 17 2,75 7 10 4,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 15 35 6,25 160,380 5 17 17 173 8331

18 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 4 17 -0,25 6 16 2,00 7 23 1,25 6 17 1,75 23 73 4,75 156,381 6 18 18 174 8600

19 615 RAMAZAN EKER 10B 4 16 0,00 9 8 7,00 0 11 -2,75 2 6 0,50 15 41 4,75 156,299 7 19 19 175 8607

20 619 MUZAFFAR ÇOLAK 10B 2 13 -1,25 9 18 4,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 13 40 3,00 151,181 8 20 20 176 8931

21 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 2 11 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 8 23 2,25 148,931 13 21 21 177 9072

22 464 EMİR YAZKAN 10A 4 17 -0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 11 37 1,75 147,313 14 22 22 178 9161

23 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 4 9 1,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,993 15 23 23 179 9184

24 614 YAHYA TETİK 10B 4 14 0,50 5 16 1,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 11 42 0,50 143,448 9 24 24 180 9389

25 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 16 -2,00 9 34 0,50 142,936 10 25 25 181 9411

26 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 0 12 -3,00 1 10 -1,50 3 12 0,00 2 8 0,00 6 42 -4,50 128,863 11 26 26 182 10030

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
10A 10B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B

                                                1 / 1



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,6 11,0 8,80 12,0 8,7 9,87 4,9 6,1 3,39 5,3 9,4 2,91 33,8 35,2 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,4 11,7 3,50 6,9 10,9 4,13 1,2 5,1 -0,12 2,5 7,3 0,67 16,9 34,9 8,18 166,200

KATILIMLAR

1 449 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 15 10 12,50 0 1 -0,25 5 12 2,00 29 37 19,75 200,734 1 1 1 153 5750

2 441 SAMET KARAÇAM  AİHL 10A 11 11 8,25 8 9 5,75 1 4 0,00 5 5 3,75 25 29 17,75 194,434 2 2 2 154 6193

3 466 ENES ERDEM 10A 8 10 5,50 11 7 9,25 5 11 2,25 24 28 17,00 192,477 3 3 3 155 6345

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 11 12 8,00 10 8 8,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 23 28 16,00 189,086 4 4 4 156 6570

5 408 ENDER BİLMEZ 10A 7 11 4,25 11 8 9,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 22 27 15,25 187,389 5 5 5 158 6672

6 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 14 6 12,50 7 10 4,50 1 6 -0,50 1 11 -1,75 23 33 14,75 184,644 6 6 6 160 6855

7 801 AHMET BODUR 10A 9 7 7,25 9 7 7,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 21 28 14,00 183,172 7 7 7 161 6938

8 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 7 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 18 17 13,75 182,490 8 8 8 162 6989

9 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 12 5,00 9 13 5,75 5 14 1,50 0 4 -1,00 22 43 11,25 175,128 1 9 9 164 7442

10 458 KEREM Ş* ER 10A 6 14 2,50 7 15 3,25 2 2 1,50 5 8 3,00 20 39 10,25 172,607 9 10 10 165 7575

11 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 14 2,50 8 14 4,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 17 34 8,50 167,326 10 11 11 166 7915

12 1362 ENES ARAFAT 10B 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 10 10 7,50 163,765 2 12 12 168 8120

13 115 METEHAN LAFCI 10B 8 11 5,25 3 19 -1,75 4 11 1,25 5 12 2,00 20 53 6,75 161,688 3 13 13 169 8254

14 446 SALİH BATAK 10A 3 10 0,50 8 9 5,75 0 3 -0,75 4 12 1,00 15 34 6,50 161,514 11 14 14 170 8266

15 448 MERT KARABULUT 10A 4 13 0,75 9 11 6,25 0 2 -0,50 3 12 0,00 16 38 6,50 161,442 12 15 15 171 8267

16 605 ARDA YAŞAR 10B 12 17 7,75 5 25 -1,25 17 42 6,50 160,532 4 16 16 172 8319

17 350 YUSUF COŞTU 10B 7 17 2,75 7 10 4,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 15 35 6,25 160,380 5 17 17 173 8331

18 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 4 17 -0,25 6 16 2,00 7 23 1,25 6 17 1,75 23 73 4,75 156,381 6 18 18 174 8600

19 615 RAMAZAN EKER 10B 4 16 0,00 9 8 7,00 0 11 -2,75 2 6 0,50 15 41 4,75 156,299 7 19 19 175 8607

20 619 MUZAFFAR ÇOLAK 10B 2 13 -1,25 9 18 4,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 13 40 3,00 151,181 8 20 20 176 8931

21 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 2 11 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 8 23 2,25 148,931 13 21 21 177 9072

22 464 EMİR YAZKAN 10A 4 17 -0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 11 37 1,75 147,313 14 22 22 178 9161

23 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 4 9 1,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,993 15 23 23 179 9184

24 614 YAHYA TETİK 10B 4 14 0,50 5 16 1,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 11 42 0,50 143,448 9 24 24 180 9389

25 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 16 -2,00 9 34 0,50 142,936 10 25 25 181 9411

26 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 0 12 -3,00 1 10 -1,50 3 12 0,00 2 8 0,00 6 42 -4,50 128,863 11 26 26 182 10030
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,6 11,0 8,80 12,0 8,7 9,87 4,9 6,1 3,39 5,3 9,4 2,91 33,8 35,2 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,4 11,7 3,50 6,9 10,9 4,13 1,2 5,1 -0,12 2,5 7,3 0,67 16,9 34,9 8,18 166,200

KATILIMLAR

1 449 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 15 10 12,50 0 1 -0,25 5 12 2,00 29 37 19,75 200,734 1 1 1 153 5750

2 441 SAMET KARAÇAM  AİHL 10A 11 11 8,25 8 9 5,75 1 4 0,00 5 5 3,75 25 29 17,75 194,434 2 2 2 154 6193

3 466 ENES ERDEM 10A 8 10 5,50 11 7 9,25 5 11 2,25 24 28 17,00 192,477 3 3 3 155 6345

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 11 12 8,00 10 8 8,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 23 28 16,00 189,086 4 4 4 156 6570

5 408 ENDER BİLMEZ 10A 7 11 4,25 11 8 9,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 22 27 15,25 187,389 5 5 5 158 6672

6 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 14 6 12,50 7 10 4,50 1 6 -0,50 1 11 -1,75 23 33 14,75 184,644 6 6 6 160 6855

7 801 AHMET BODUR 10A 9 7 7,25 9 7 7,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 21 28 14,00 183,172 7 7 7 161 6938

8 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 7 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 18 17 13,75 182,490 8 8 8 162 6989

9 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 12 5,00 9 13 5,75 5 14 1,50 0 4 -1,00 22 43 11,25 175,128 1 9 9 164 7442

10 458 KEREM Ş* ER 10A 6 14 2,50 7 15 3,25 2 2 1,50 5 8 3,00 20 39 10,25 172,607 9 10 10 165 7575

11 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 14 2,50 8 14 4,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 17 34 8,50 167,326 10 11 11 166 7915

12 1362 ENES ARAFAT 10B 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 10 10 7,50 163,765 2 12 12 168 8120

13 115 METEHAN LAFCI 10B 8 11 5,25 3 19 -1,75 4 11 1,25 5 12 2,00 20 53 6,75 161,688 3 13 13 169 8254

14 446 SALİH BATAK 10A 3 10 0,50 8 9 5,75 0 3 -0,75 4 12 1,00 15 34 6,50 161,514 11 14 14 170 8266

15 448 MERT KARABULUT 10A 4 13 0,75 9 11 6,25 0 2 -0,50 3 12 0,00 16 38 6,50 161,442 12 15 15 171 8267

16 605 ARDA YAŞAR 10B 12 17 7,75 5 25 -1,25 17 42 6,50 160,532 4 16 16 172 8319

17 350 YUSUF COŞTU 10B 7 17 2,75 7 10 4,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 15 35 6,25 160,380 5 17 17 173 8331

18 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 4 17 -0,25 6 16 2,00 7 23 1,25 6 17 1,75 23 73 4,75 156,381 6 18 18 174 8600

19 615 RAMAZAN EKER 10B 4 16 0,00 9 8 7,00 0 11 -2,75 2 6 0,50 15 41 4,75 156,299 7 19 19 175 8607

20 619 MUZAFFAR ÇOLAK 10B 2 13 -1,25 9 18 4,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 13 40 3,00 151,181 8 20 20 176 8931

21 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 2 11 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 8 23 2,25 148,931 13 21 21 177 9072

22 464 EMİR YAZKAN 10A 4 17 -0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 11 37 1,75 147,313 14 22 22 178 9161

23 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 4 9 1,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,993 15 23 23 179 9184

24 614 YAHYA TETİK 10B 4 14 0,50 5 16 1,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 11 42 0,50 143,448 9 24 24 180 9389

25 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 16 -2,00 9 34 0,50 142,936 10 25 25 181 9411

26 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 0 12 -3,00 1 10 -1,50 3 12 0,00 2 8 0,00 6 42 -4,50 128,863 11 26 26 182 10030
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,01 8,80 5,03 2,87 4,31 2,16 3,38 1,31 2,93 1,15 2,65 1,93 1,31 1,60 4,91 6,11 3,39 1,96 4,17 0,92 1,27 2,18 0,73 2,02 3,03 1,26 33,77 35,21 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,42 11,69 3,50 2,19 3,69 1,27 1,69 3,85 0,73 2,12 1,81 1,66 0,85 1,50 0,47 1,15 5,08 -0,12 1,27 3,12 0,49 0,58 1,96 0,09 0,65 2,23 0,10 16,92 34,93 8,19 166,200

KATILIMLAR

1 449 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 7 3 6,25 3 5 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 8 -1,00 29 37 19,75 200,734 5750

2 441 SAMET KARAÇAM  AİHL 10A 11 11 8,25 1 4 0,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 4 0,00 4 5 2,75 1 0 1,00 25 29 17,75 194,434 6193

3 466 ENES ERDEM 10A 8 10 5,50 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 24 28 17,00 192,477 6345

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 11 12 8,00 5 2 4,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 28 16,00 189,086 6570

5 408 ENDER BİLMEZ 10A 7 11 4,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 22 27 15,25 187,389 6672

6 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 14 6 12,50 5 3 4,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 23 33 14,75 184,644 6855

7 801 AHMET BODUR 10A 9 7 7,25 4 2 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 9 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 21 28 14,00 183,172 6938

8 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 7 6,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 18 17 13,75 182,490 6989

9 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 12 5,00 4 3 3,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 14 1,50 0 4 -1,00 22 43 11,25 175,128 7442

10 458 KEREM Ş* ER 10A 6 14 2,50 2 7 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 20 39 10,25 172,607 7575

11 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 14 2,50 4 5 2,75 0 6 -1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 17 34 8,50 167,326 7915

12 1362 ENES ARAFAT 10B 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 10 7,50 163,765 8120

13 115 METEHAN LAFCI 10B 8 11 5,25 1 6 -0,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 11 1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 20 53 6,75 161,688 8254

14 446 SALİH BATAK 10A 3 10 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 15 34 6,50 161,514 8266

15 448 MERT KARABULUT 10A 4 13 0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 16 38 6,50 161,442 8267

16 605 ARDA YAŞAR 10B 12 17 7,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 17 42 6,50 160,532 8319

17 350 YUSUF COŞTU 10B 7 17 2,75 1 4 0,00 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,380 8331

18 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 4 17 -0,25 2 6 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 23 73 4,75 156,381 8600

19 615 RAMAZAN EKER 10B 4 16 0,00 0 2 -0,50 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 11 -2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 15 41 4,75 156,299 8607

20 619 MUZAFFAR ÇOLAK 10B 2 13 -1,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 40 3,00 151,181 8931

21 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 2 11 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 23 2,25 148,931 9072

22 464 EMİR YAZKAN 10A 4 17 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 11 37 1,75 147,313 9161

23 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 4 9 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 7 21 1,75 146,993 9184

24 614 YAHYA TETİK 10B 4 14 0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 11 42 0,50 143,448 9389

25 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 5 5 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 9 34 0,50 142,936 9411

26 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 0 12 -3,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 12 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 6 42 -4,50 128,863 10030
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,01 8,80 5,03 2,87 4,31 2,16 3,38 1,31 2,93 1,15 2,65 1,93 1,31 1,60 4,91 6,11 3,39 1,96 4,17 0,92 1,27 2,18 0,73 2,02 3,03 1,26 33,77 35,21 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,42 11,69 3,50 2,19 3,69 1,27 1,69 3,85 0,73 2,12 1,81 1,66 0,85 1,50 0,47 1,15 5,08 -0,12 1,27 3,12 0,49 0,58 1,96 0,09 0,65 2,23 0,10 16,92 34,93 8,19 166,200

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,01 8,80 5,03 2,87 4,31 2,16 3,38 1,31 2,93 1,15 2,65 1,93 1,31 1,60 4,91 6,11 3,39 1,96 4,17 0,92 1,27 2,18 0,73 2,02 3,03 1,26 33,77 35,21 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,42 11,69 3,50 2,19 3,69 1,27 1,69 3,85 0,73 2,12 1,81 1,66 0,85 1,50 0,47 1,15 5,08 -0,12 1,27 3,12 0,49 0,58 1,96 0,09 0,65 2,23 0,10 16,92 34,93 8,19 166,200

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 449 EMRE COŞKUN 10A 9 14 5,50 7 3 6,25 3 5 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 8 -1,00 29 37 19,75 200,734 5750

2 441 SAMET KARAÇAM  AİHL 10A 11 11 8,25 1 4 0,00 2 5 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 4 0,00 4 5 2,75 1 0 1,00 25 29 17,75 194,434 6193

3 466 ENES ERDEM 10A 8 10 5,50 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 24 28 17,00 192,477 6345

4 457 OĞUZHAN ÇALIŞKAN 10A 11 12 8,00 5 2 4,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 28 16,00 189,086 6570

5 408 ENDER BİLMEZ 10A 7 11 4,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 22 27 15,25 187,389 6672

6 459 ALİ SAİT ŞEKER 10A 14 6 12,50 5 3 4,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 23 33 14,75 184,644 6855

7 801 AHMET BODUR 10A 9 7 7,25 4 2 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 9 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 21 28 14,00 183,172 6938

8 460 ALPEREN BAŞKAYA 10A 8 7 6,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 18 17 13,75 182,490 6989

9 458 KEREM Ş* ER 10A 6 14 2,50 2 7 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 20 39 10,25 172,607 7575

10 452 ÖMER FARUK GÖKÇE 10A 6 14 2,50 4 5 2,75 0 6 -1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 17 34 8,50 167,326 7915

11 446 SALİH BATAK 10A 3 10 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 15 34 6,50 161,514 8266

12 448 MERT KARABULUT 10A 4 13 0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 16 38 6,50 161,442 8267

13 439 HALİL EFE YILDIRIM 10A 2 11 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 23 2,25 148,931 9072

14 464 EMİR YAZKAN 10A 4 17 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 11 37 1,75 147,313 9161

15 405 MURAT ÖZKARDEŞ 10A 4 9 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 7 21 1,75 146,993 9184

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 26 26 182 10124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,01 8,80 5,03 2,87 4,31 2,16 3,38 1,31 2,93 1,15 2,65 1,93 1,31 1,60 4,91 6,11 3,39 1,96 4,17 0,92 1,27 2,18 0,73 2,02 3,03 1,26 33,77 35,21 24,97 216,020

Okul Ortalaması 6,42 11,69 3,50 2,19 3,69 1,27 1,69 3,85 0,73 2,12 1,81 1,66 0,85 1,50 0,47 1,15 5,08 -0,12 1,27 3,12 0,49 0,58 1,96 0,09 0,65 2,23 0,10 16,92 34,93 8,19 166,200

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 106 EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 10B 8 12 5,00 4 3 3,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 14 1,50 0 4 -1,00 22 43 11,25 175,128 7442

2 1362 ENES ARAFAT 10B 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 10 10 7,50 163,765 8120

3 115 METEHAN LAFCI 10B 8 11 5,25 1 6 -0,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 11 1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 20 53 6,75 161,688 8254

4 605 ARDA YAŞAR 10B 12 17 7,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 17 42 6,50 160,532 8319

5 350 YUSUF COŞTU 10B 7 17 2,75 1 4 0,00 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,380 8331

6 298 MİKAİL KARAÇAY 10B 4 17 -0,25 2 6 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 23 73 4,75 156,381 8600

7 615 RAMAZAN EKER 10B 4 16 0,00 0 2 -0,50 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 11 -2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 15 41 4,75 156,299 8607

8 619 MUZAFFAR ÇOLAK 10B 2 13 -1,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 40 3,00 151,181 8931

9 614 YAHYA TETİK 10B 4 14 0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 11 42 0,50 143,448 9389

10 1200 BÜNYAMİN DALKILIÇ 10B 5 5 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 9 34 0,50 142,936 9411

11 604 MUHAMMET YALÇIN 10B 0 12 -3,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 12 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 6 42 -4,50 128,863 10030

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BODUR 801 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,172 216,020 7 7 7 161 6938

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 5 0,75 3 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 21 28 14,00 12 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe    b    A C Aa e b D  dBDbaBBC

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal D A Bc C c  baA    bEBBbA  a  

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik    c  d   d a  e    C   b b da

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen       Dc   c a e     A    c   

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 4 1 1 25
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 2 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 3 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 3 0
FONKSİYONLAR 6 1 1 17
POLİNOMLAR 20 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 1 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİT ŞEKER 459 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,644 216,020 6 6 6 160 6855

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 1 11 -1,75 -6 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 23 33 14,75 12 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe CBBabDBdAB cAEe aA C A CC     

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal cEC cBdA DbB E dcdb     ab    

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik  ebb       B  a     be        

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen    ad  aAae  d dc  a b   d    

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 3 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 4 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 3 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 1 3 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 2 0
KARIŞIMLAR 5 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BAŞKAYA 460 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,490 216,020 8 8 8 162 6989

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 18 17 13,75 11 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe DBE cCbEd   eD  b D a      Bc 

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal           dD        EBB   BEED

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik E        c                 d  

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen b    d     b  e   d b  E    b 

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 1 33
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 1 1 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YAZKAN 464 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,313 216,020 14 22 22 178 9161

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 4 13 0,75 3 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 11 37 1,75 1 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe acdaeacbbaccAEa  eDb    eAb   

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal acd   EbeadB bdAe  a bc E     

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik  ba  dE    d  Cb              

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen  aE d                         

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 0 4 0
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 5 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 4 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 2 0
FONKSİYONLAR 6 1 1 17
POLİNOMLAR 20 1 2 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE COŞKUN 449 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,734 216,020 1 1 1 153 5750

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 29 37 19,75 16 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe dBBabaaabBDDbE  DAc  Abba a a 

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal aECDDBddBDaBadAAed  A BBEDa  d

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik    b                          

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen   Ec    A eAeE d    aAadda dee

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 2 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 4 2 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 5 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 2 1 22

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 2 2 40
KARIŞIMLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 1 4 20
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDER BİLMEZ 408 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,389 216,020 5 5 5 158 6672

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 22 27 15,25 13 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe CeBab  a aDc    ce   AcbCe E D

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal c  DDBE aD   E  eCbb cBBEDb  a

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik   ab                          

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen EdE d C A                 dbcb

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 4 1 2 25
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 2 2 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 1 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 2 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERDEM 466 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,477 216,020 3 3 3 155 6345

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 5,75 4,13 9,87

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 24 28 17,00 14 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe aaBDb e AB c bD De    EbdAb   

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal  ECbbc  e   B  bDCb  ABBEc  BC

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Fen   Eb aCBAa   b d     Aadbad  e

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 4 2 0 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
ROMAN 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 2 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 1 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 1 3 20
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE YILDIRIM 439 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,931 216,020 13 21 21 177 9072

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 11 -0,75 -3 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 2 5 0,75 3 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 8 23 2,25 2 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe D  cdbb  aa e   bbca  C       

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal   b  c  a    e      Ec  A     

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik aD   c                        

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen e  Ca    E  b eB             e

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 4 1 1 25
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 0 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 1 2 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 1 0 20
KARIŞIMLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM Ş* ER 458 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,607 216,020 9 10 10 165 7575

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 7 15 3,25 11 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 20 39 10,25 9 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe becc ebEAd  ebceE b B  d Aa  C

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal aabdcD bEdbcCa    c EBeeA Ba b

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik   b    B D                b   

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen aAcb  c   DDac       Ab Be    

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 4 1 0 25
DESTAN/EFSANE 3 1 1 33
ROMAN 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 5 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 2 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 2 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KARABULUT 448 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,442 216,020 12 15 15 171 8267

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 13 0,75 3 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 3 12 0,00 0 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 16 38 6,50 5 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe e b cCd cd DAc    D cee   aac 

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal Da dBc   dabaDA  B  EBBd  Bbce

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik     c            d            

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen bcB c   C abdBa  b   bd   ea  

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 4 0 3 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 3 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 1 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 0 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 1 4 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ÖZKARDEŞ 405 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,993 216,020 15 23 23 179 9184

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 9 1,75 6 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 3 8 1,00 3 5,75 4,13 9,87

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 7 21 1,75 1 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe    b  b d   e B EAc  b   baB d

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal     a b   bbe       EBBdbe    

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Fen    b  e  a    e               

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 2 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ÇALIŞKAN 457 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,086 216,020 4 4 4 156 6570

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 5 0,75 3 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 23 28 16,00 13 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe eebD Cbcdd Deb e A  BAC DbDBBe

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal   AEBDeCb be De  a  EBBce    D

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik a e    c                      

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen bAde  e       B         a     

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 4 3 0 75
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 2 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 0 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK GÖKÇE 452 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,326 216,020 10 11 11 166 7915

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 8 14 4,50 15 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 17 34 8,50 7 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe CBBa Dd Aec bEeaee bad b d    

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal BcCecB daDb daec b  AbBBEba   

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik  a b  b e                     

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen   aD  C Aa                    

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 4 1 2 25
DESTAN/EFSANE 3 1 1 33
ROMAN 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 3 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 6 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 2 0
FONKSİYONLAR 6 0 2 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BATAK 446 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,514 216,020 11 14 14 170 8266

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 10 0,50 2 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 8 9 5,75 19 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 15 34 6,50 5 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe  e abbaCd Dc d   A ad         

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal e  bD E c   B  ADa  cc BEDdbc 

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik   a d b                       

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen ddE b e  e  c  B   a d  ABdbcb

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 2 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 1 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 2 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 1 1 20
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KARAÇAM  AİHL 441 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,434 216,020 2 2 2 154 6193

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 15 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 4,30 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,83 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,75 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,53 1,66 2,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,63 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 8 9 5,75 19 5,75 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 -0,15 -0,12 3,39

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,08 0,49 0,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,13 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,10 1,26

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 1,15 0,67 2,91

Toplam: 120 25 29 17,75 15 11,05 8,19 24,97

TYT Türkçe eBeebDBCABbcAEeBeADd    e c   

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal cbCab       BdbAadb   BBEDE   

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik cbbA       d                  

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen ECdbAc Bca     B              

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 4 3 1 75
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 2 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 2 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 4 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 3 25
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAŞAR 605 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,532 216,020 4 16 16 172 8319

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,93 4,13 9,87

Toplam: 120 17 42 6,50 5 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe eBdc abcAECDdaeaEdDDBAdBacaeBa

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal DdcadeedaddaCDbeEeBaaaceeaecae

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 4 3 1 75
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 5 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 4 4 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN DALKILIÇ 1200 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,936 216,020 10 25 25 181 9411

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 1 9 -1,25 -4 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 16 -2,00 -7 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 9 34 0,50 0 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe ddeDAcBaAB                    

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal e   a   B   cc  ce  bce       

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik cCedd                         

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen cbdadc    adcbaB   adcdeA     

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 1 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 4 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 3 25
FONKSİYONLAR 6 0 1 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 5 0
KARIŞIMLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 1 4 20
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAN GÖZÜBÜYÜK 106 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,128 216,020 1 9 9 164 7442

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 22 43 11,25 9 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe beBDbac AB   Eb  A  bbcCC ace 

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal cEC D dAc  aebdcDd bAbBaaDE   

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik   eAbdaecaaB  aEcb b C Adc    

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen aadb                          

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 2 3 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 6 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 1 25
FONKSİYONLAR 6 0 6 0
POLİNOMLAR 20 4 7 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARAFAT 1362 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,765 216,020 2 12 12 168 8120

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 3 3 2,25 8 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,07 -0,12 3,39

Toplam: 120 10 10 7,50 6 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe CBB A  C     bb  A    E e    e

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal                   b   BBabE   

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik   e      a              c     

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 4 1 0 25
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 1 0
POLİNOMLAR 20 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN LAFCI 115 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,688 216,020 3 13 13 169 8254

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 3 19 -1,75 -6 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 20 53 6,75 6 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe D  edebc  d d cDEc eB CeD  B C

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal adA cae  ebb aAb cdaac ccdB  c

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik a cc  d e d c  a B E AC d  ab 

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen eb ea D a  D c dc  ac Ed Ad  C

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 1 33
ROMAN 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 5 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 2 0
FONKSİYONLAR 6 2 1 33
POLİNOMLAR 20 2 8 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 3 0
KARIŞIMLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 2 1 40
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL KARAÇAY 298 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,381 216,020 6 18 18 174 8600

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 6 16 2,00 7 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 23 73 4,75 4 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe bca baaaA Db dD cb  ad eb cEc 

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal e dccBd dD  c  ebb  bcBcEDabcC

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik abCdAAbbcCdBabCdebcdabedabBdac

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen abd  Bbc a   bceBbDe bcddeEEAc

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
ROMAN 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 1 4 17
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 4 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 3 25
FONKSİYONLAR 6 3 3 50
POLİNOMLAR 20 3 17 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 2 0
KARIŞIMLAR 5 2 3 40

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 4 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YALÇIN 604 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,863 216,020 11 26 26 182 10030

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 12 -3,00 -10 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 1 10 -1,50 -5 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 6 42 -4,50 -4 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe   ca  e bd  b d  ca   e   c  b

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal   d  e b c a bd   d   B e  a  

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik c  e   a   D  ad ec aeCb d b B

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen   a  c   E  a  d   be c B   e 

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 1 25
FONKSİYONLAR 6 1 4 17
POLİNOMLAR 20 1 7 5

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 2 0
KARIŞIMLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFAR ÇOLAK 619 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,181 216,020 8 20 20 176 8931

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 13 -1,25 -4 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 9 18 4,50 15 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 2 4 1,00 10 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 13 40 3,00 3 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe eBd c    a  d a bcDa  b cb  e 

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal DBAEcaeCEabb aceb B EaBdbedbac

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik                             d 

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen aAcb  a  E b  d a   b         

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 4 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
ROMAN 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 5 1 83
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 4 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 1 0
KARIŞIMLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EKER 615 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,299 216,020 7 19 19 175 8607

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 16 0,00 0 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 11 -2,75 -9 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 15 41 4,75 4 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe bec ca     aeecbEbD BeCacb  a 

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal ac        EDbDdA B CaaBbA B d 

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik dabcc  c bd ad             b  

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen acBb    d    a  Eb            

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
ROMAN 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 4 2 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 1 0
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 10 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 1 1 20
KARIŞIMLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA TETİK 614 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,448 216,020 9 24 24 180 9389

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 14 0,50 2 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 5 16 1,00 3 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 11 42 0,50 0 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe Dec bbe      eced bD Adccb   C

Cevap Anahtarı B DBEDACCEAECDADBDEADDBACBDADBBC

TYT Sosyal  d adbDe d adcA bB  acd A cbEb

Cevap Anahtarı B DBAEBDDCEBEDCDAAEBBCEBBAACBEED

TYT Matematik   bd   c             c   b    

Cevap Anahtarı B EDABEBABCDADEBECEBBECACEAAACCB

TYT Fen  bea  a  c     B     e  a   A 

Cevap Anahtarı B CABCBADECEDDCBBBEAACDAEEBAABAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
ROMAN 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 4 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 3 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 0 0 0
FONKSİYONLAR 6 0 2 0
POLİNOMLAR 20 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 1 0 20
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 1 0 20
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF COŞTU 350 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,380 216,020 5 17 17 173 8331

Puanı Hesaplanan: 26 26 182 10124

Katılımlar: 11 26 26 182 10124

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 2,41 3,50 8,80

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,50 1,27 4,31

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 0,70 0,73 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,48 1,66 2,65

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 0,47 1,60

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 1,93 4,13 9,87

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,07 -0,12 3,39

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,32 0,49 0,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,73

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,32 0,10 1,26

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 0,02 0,67 2,91

Toplam: 120 15 35 6,25 5 4,30 8,19 24,97

TYT Türkçe CBBDbcadeBabdEDc b dd cbede   

Cevap Anahtarı A CBBDADBCABDDAEDBDADCEAECCADEBD

TYT Sosyal c   a  AdaC BEbAaCbbAc  a     

Cevap Anahtarı A BECDDBEABDCBBEAADCDEAABBEDEEBC

TYT Matematik dbCd                          

Cevap Anahtarı A BCCAAAECACEBBECEBEDADCBABEBADE

TYT Fen de                       ec  c

Cevap Anahtarı A ECEDABCBACCAAEBBBCDDCABAABEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 4 1 3 25
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
ROMAN 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 6 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 5 2 63
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 4 1 3 25
FONKSİYONLAR 6 0 0 0
POLİNOMLAR 20 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 5 0 0 0
KARIŞIMLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 5 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 5 0 3 0
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