
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR

1 242 AHMET MELİH ÜZÜM  9B 19 10 16,50 19 9 16,75 11 13 7,75 49 32 41,00 263,411 1 1 1 120 2627

2 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 14 13 10,75 20 8 18,00 1 1 0,75 4 10 1,50 39 32 31,00 233,849 1 2 2 157 4676

3 0 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 14 6 12,50 14 7 12,25 2 1 1,75 7 11 4,25 37 25 30,75 232,980 2 3 3 158 4730

4 15 ALPER ALACA  9A 12 13 8,75 18 6 16,50 3 0 3,00 3 5 1,75 36 24 30,00 231,113 3 4 4 162 4875

5 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 15 10 12,50 13 14 9,50 8 9 5,75 36 33 27,75 224,022 2 5 5 165 5402

6 124 FERHAT ODABAŞI  9A 12 14 8,50 15 11 12,25 6 1 5,75 3 9 0,75 36 35 27,25 222,839 4 6 6 167 5506

7 118 İLKER KERİM  9A 12 11 9,25 15 12 12,00 1 3 0,25 6 7 4,25 34 33 25,75 218,372 5 7 7 169 5851

8 0 VOLKAN DURMUŞ  9B 9 15 5,25 16 7 14,25 0 1 -0,25 8 7 6,25 33 30 25,50 218,221 3 8 8 170 5868

9 288 MEHMET DEMİREL  9A 13 6 11,50 14 7 12,25 2 1 1,75 1 3 0,25 30 17 25,75 217,920 6 9 9 171 5893

10 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 15 12 12,00 14 12 11,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,552 7 10 10 176 6767

11 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 7 5 5,75 14 4 13,00 3 1 2,75 24 10 21,50 205,992 8 11 11 178 6800

12 230 TAMER AKYÜZ  9B 8 6 6,50 13 6 11,50 1 6 -0,50 5 5 3,75 27 23 21,25 205,183 4 12 12 180 6856

13 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 10 13 6,75 10 14 6,50 1 2 0,50 10 14 6,50 31 43 20,25 202,254 5 13 13 181 7085

14 204 YİĞİT AKMAN  9B 9 14 5,50 13 12 10,00 3 3 2,25 4 8 2,00 29 37 19,75 200,734 6 14 14 182 7209

15 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 10 14 6,50 7 14 3,50 2 2 1,50 8 6 6,50 27 36 18,00 195,523 7 15 15 185 7608

16 133 KAYRA FIRAT  9A 10 8 8,00 9 8 7,00 2 1 1,75 2 4 1,00 23 21 17,75 194,357 9 16 16 186 7672

17 140 YASİN COŞKUN  9A 11 9 8,75 7 14 3,50 5 3 4,25 3 8 1,00 26 34 17,50 193,508 10 17 17 187 7717

18 293 YUSUF AHMET ALICI  9B 10 13 6,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 11 11 8,25 23 31 15,25 187,294 8 18 18 188 8127

19 222 UFUK ESKİCİ  9B 13 11 10,25 7 10 4,50 0 1 -0,25 4 14 0,50 24 36 15,00 185,778 9 19 19 189 8237

20 213 EMRE ÇÖKEREN  9B 4 7 2,25 11 7 9,25 1 3 0,25 3 6 1,50 19 23 13,25 181,597 10 20 20 190 8532

21 180 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 7 7 5,25 7 14 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 19 23 13,25 181,207 11 21 21 191 8551

22 0 BAHADIR KARA AŞ  9B 11 19 6,25 5 23 -0,75 4 16 0,00 10 11 7,25 30 69 12,75 179,804 11 22 22 192 8659

23 161 ATIF SARIKAYA  9A 5 12 2,00 10 14 6,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 20 31 12,25 178,734 12 23 23 193 8734

24 227 YUNUS KABAK  9B 8 11 5,25 8 12 5,00 0 4 -1,00 5 11 2,25 21 38 11,50 175,977 12 24 24 194 8908

25 205 YÜCEL ARDA YANAR  9B 10 10 7,50 5 20 0,00 2 6 0,50 6 16 2,00 23 52 10,00 171,165 13 25 25 195 9219

26 123 ERDEM AYDIN  9A 8 9 5,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 12 10 9,50 169,850 13 26 26 196 9298

27 0 FERHAT GÖK  9B 9 20 4,00 7 22 1,50 5 25 -1,25 8 18 3,50 29 85 7,75 164,917 14 27 27 197 9613

28 146 ENES DOĞRU  9A 6 7 4,25 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 12 17 7,75 164,804 14 28 28 198 9623

29 132 HASAN SARIKAYA  9A 5 12 2,00 7 10 4,50 1 4 0,00 2 7 0,25 15 33 6,75 162,041 15 29 29 199 9784

30 208 BATUHAN TOPAL  9B 4 6 2,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 10 18 5,50 158,278 15 30 30 200 10036

31 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 8 22 2,50 7 23 1,25 8 22 2,50 4 22 -1,50 27 89 4,75 155,894 16 31 31 201 10237

32 212 MU    EFE ÇAMBEL  9B 4 3 3,25 5 11 2,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 11 25 4,75 155,876 17 32 32 202 10242

33 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 16 -1,00 6 14 2,50 0 7 -1,75 2 13 -1,25 11 50 -1,50 137,571 18 33 33 204 11289

34 203 YUSUF GÖDEK  9B 0 1 -0,25 4 12 1,00 1 10 -1,50 1 11 -1,75 6 34 -2,50 134,448 19 34 34 205 11376
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR

1 242 AHMET MELİH ÜZÜM  9B 19 10 16,50 19 9 16,75 11 13 7,75 49 32 41,00 263,411 1 1 1 120 2627

2 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 14 13 10,75 20 8 18,00 1 1 0,75 4 10 1,50 39 32 31,00 233,849 1 2 2 157 4676

3 0 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 14 6 12,50 14 7 12,25 2 1 1,75 7 11 4,25 37 25 30,75 232,980 2 3 3 158 4730

4 15 ALPER ALACA  9A 12 13 8,75 18 6 16,50 3 0 3,00 3 5 1,75 36 24 30,00 231,113 3 4 4 162 4875

5 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 15 10 12,50 13 14 9,50 8 9 5,75 36 33 27,75 224,022 2 5 5 165 5402

6 124 FERHAT ODABAŞI  9A 12 14 8,50 15 11 12,25 6 1 5,75 3 9 0,75 36 35 27,25 222,839 4 6 6 167 5506

7 118 İLKER KERİM  9A 12 11 9,25 15 12 12,00 1 3 0,25 6 7 4,25 34 33 25,75 218,372 5 7 7 169 5851

8 0 VOLKAN DURMUŞ  9B 9 15 5,25 16 7 14,25 0 1 -0,25 8 7 6,25 33 30 25,50 218,221 3 8 8 170 5868

9 288 MEHMET DEMİREL  9A 13 6 11,50 14 7 12,25 2 1 1,75 1 3 0,25 30 17 25,75 217,920 6 9 9 171 5893

10 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 15 12 12,00 14 12 11,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,552 7 10 10 176 6767

11 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 7 5 5,75 14 4 13,00 3 1 2,75 24 10 21,50 205,992 8 11 11 178 6800

12 230 TAMER AKYÜZ  9B 8 6 6,50 13 6 11,50 1 6 -0,50 5 5 3,75 27 23 21,25 205,183 4 12 12 180 6856

13 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 10 13 6,75 10 14 6,50 1 2 0,50 10 14 6,50 31 43 20,25 202,254 5 13 13 181 7085

14 204 YİĞİT AKMAN  9B 9 14 5,50 13 12 10,00 3 3 2,25 4 8 2,00 29 37 19,75 200,734 6 14 14 182 7209

15 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 10 14 6,50 7 14 3,50 2 2 1,50 8 6 6,50 27 36 18,00 195,523 7 15 15 185 7608

16 133 KAYRA FIRAT  9A 10 8 8,00 9 8 7,00 2 1 1,75 2 4 1,00 23 21 17,75 194,357 9 16 16 186 7672

17 140 YASİN COŞKUN  9A 11 9 8,75 7 14 3,50 5 3 4,25 3 8 1,00 26 34 17,50 193,508 10 17 17 187 7717

18 293 YUSUF AHMET ALICI  9B 10 13 6,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 11 11 8,25 23 31 15,25 187,294 8 18 18 188 8127

19 222 UFUK ESKİCİ  9B 13 11 10,25 7 10 4,50 0 1 -0,25 4 14 0,50 24 36 15,00 185,778 9 19 19 189 8237

20 213 EMRE ÇÖKEREN  9B 4 7 2,25 11 7 9,25 1 3 0,25 3 6 1,50 19 23 13,25 181,597 10 20 20 190 8532

21 180 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 7 7 5,25 7 14 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 19 23 13,25 181,207 11 21 21 191 8551

22 0 BAHADIR KARA AŞ  9B 11 19 6,25 5 23 -0,75 4 16 0,00 10 11 7,25 30 69 12,75 179,804 11 22 22 192 8659

23 161 ATIF SARIKAYA  9A 5 12 2,00 10 14 6,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 20 31 12,25 178,734 12 23 23 193 8734

24 227 YUNUS KABAK  9B 8 11 5,25 8 12 5,00 0 4 -1,00 5 11 2,25 21 38 11,50 175,977 12 24 24 194 8908

25 205 YÜCEL ARDA YANAR  9B 10 10 7,50 5 20 0,00 2 6 0,50 6 16 2,00 23 52 10,00 171,165 13 25 25 195 9219

26 123 ERDEM AYDIN  9A 8 9 5,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 12 10 9,50 169,850 13 26 26 196 9298

27 0 FERHAT GÖK  9B 9 20 4,00 7 22 1,50 5 25 -1,25 8 18 3,50 29 85 7,75 164,917 14 27 27 197 9613

28 146 ENES DOĞRU  9A 6 7 4,25 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 12 17 7,75 164,804 14 28 28 198 9623

29 132 HASAN SARIKAYA  9A 5 12 2,00 7 10 4,50 1 4 0,00 2 7 0,25 15 33 6,75 162,041 15 29 29 199 9784

30 208 BATUHAN TOPAL  9B 4 6 2,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 10 18 5,50 158,278 15 30 30 200 10036

31 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 8 22 2,50 7 23 1,25 8 22 2,50 4 22 -1,50 27 89 4,75 155,894 16 31 31 201 10237

32 212 MU    EFE ÇAMBEL  9B 4 3 3,25 5 11 2,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 11 25 4,75 155,876 17 32 32 202 10242

33 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 16 -1,00 6 14 2,50 0 7 -1,75 2 13 -1,25 11 50 -1,50 137,571 18 33 33 204 11289

34 203 YUSUF GÖDEK  9B 0 1 -0,25 4 12 1,00 1 10 -1,50 1 11 -1,75 6 34 -2,50 134,448 19 34 34 205 11376
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR

1 242 AHMET MELİH ÜZÜM  9B 19 10 16,50 19 9 16,75 11 13 7,75 49 32 41,00 263,411 1 1 1 120 2627

2 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 14 13 10,75 20 8 18,00 1 1 0,75 4 10 1,50 39 32 31,00 233,849 1 2 2 157 4676

3 0 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 14 6 12,50 14 7 12,25 2 1 1,75 7 11 4,25 37 25 30,75 232,980 2 3 3 158 4730

4 15 ALPER ALACA  9A 12 13 8,75 18 6 16,50 3 0 3,00 3 5 1,75 36 24 30,00 231,113 3 4 4 162 4875

5 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 15 10 12,50 13 14 9,50 8 9 5,75 36 33 27,75 224,022 2 5 5 165 5402

6 124 FERHAT ODABAŞI  9A 12 14 8,50 15 11 12,25 6 1 5,75 3 9 0,75 36 35 27,25 222,839 4 6 6 167 5506

7 118 İLKER KERİM  9A 12 11 9,25 15 12 12,00 1 3 0,25 6 7 4,25 34 33 25,75 218,372 5 7 7 169 5851

8 0 VOLKAN DURMUŞ  9B 9 15 5,25 16 7 14,25 0 1 -0,25 8 7 6,25 33 30 25,50 218,221 3 8 8 170 5868

9 288 MEHMET DEMİREL  9A 13 6 11,50 14 7 12,25 2 1 1,75 1 3 0,25 30 17 25,75 217,920 6 9 9 171 5893

10 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 15 12 12,00 14 12 11,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,552 7 10 10 176 6767

11 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 7 5 5,75 14 4 13,00 3 1 2,75 24 10 21,50 205,992 8 11 11 178 6800

12 230 TAMER AKYÜZ  9B 8 6 6,50 13 6 11,50 1 6 -0,50 5 5 3,75 27 23 21,25 205,183 4 12 12 180 6856

13 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 10 13 6,75 10 14 6,50 1 2 0,50 10 14 6,50 31 43 20,25 202,254 5 13 13 181 7085

14 204 YİĞİT AKMAN  9B 9 14 5,50 13 12 10,00 3 3 2,25 4 8 2,00 29 37 19,75 200,734 6 14 14 182 7209

15 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 10 14 6,50 7 14 3,50 2 2 1,50 8 6 6,50 27 36 18,00 195,523 7 15 15 185 7608

16 133 KAYRA FIRAT  9A 10 8 8,00 9 8 7,00 2 1 1,75 2 4 1,00 23 21 17,75 194,357 9 16 16 186 7672

17 140 YASİN COŞKUN  9A 11 9 8,75 7 14 3,50 5 3 4,25 3 8 1,00 26 34 17,50 193,508 10 17 17 187 7717

18 293 YUSUF AHMET ALICI  9B 10 13 6,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 11 11 8,25 23 31 15,25 187,294 8 18 18 188 8127

19 222 UFUK ESKİCİ  9B 13 11 10,25 7 10 4,50 0 1 -0,25 4 14 0,50 24 36 15,00 185,778 9 19 19 189 8237

20 213 EMRE ÇÖKEREN  9B 4 7 2,25 11 7 9,25 1 3 0,25 3 6 1,50 19 23 13,25 181,597 10 20 20 190 8532

21 180 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 7 7 5,25 7 14 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 19 23 13,25 181,207 11 21 21 191 8551

22 0 BAHADIR KARA AŞ  9B 11 19 6,25 5 23 -0,75 4 16 0,00 10 11 7,25 30 69 12,75 179,804 11 22 22 192 8659

23 161 ATIF SARIKAYA  9A 5 12 2,00 10 14 6,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 20 31 12,25 178,734 12 23 23 193 8734

24 227 YUNUS KABAK  9B 8 11 5,25 8 12 5,00 0 4 -1,00 5 11 2,25 21 38 11,50 175,977 12 24 24 194 8908

25 205 YÜCEL ARDA YANAR  9B 10 10 7,50 5 20 0,00 2 6 0,50 6 16 2,00 23 52 10,00 171,165 13 25 25 195 9219

26 123 ERDEM AYDIN  9A 8 9 5,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 12 10 9,50 169,850 13 26 26 196 9298

27 0 FERHAT GÖK  9B 9 20 4,00 7 22 1,50 5 25 -1,25 8 18 3,50 29 85 7,75 164,917 14 27 27 197 9613

28 146 ENES DOĞRU  9A 6 7 4,25 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 12 17 7,75 164,804 14 28 28 198 9623

29 132 HASAN SARIKAYA  9A 5 12 2,00 7 10 4,50 1 4 0,00 2 7 0,25 15 33 6,75 162,041 15 29 29 199 9784

30 208 BATUHAN TOPAL  9B 4 6 2,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 10 18 5,50 158,278 15 30 30 200 10036

31 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 8 22 2,50 7 23 1,25 8 22 2,50 4 22 -1,50 27 89 4,75 155,894 16 31 31 201 10237

32 212 MU    EFE ÇAMBEL  9B 4 3 3,25 5 11 2,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 11 25 4,75 155,876 17 32 32 202 10242

33 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 16 -1,00 6 14 2,50 0 7 -1,75 2 13 -1,25 11 50 -1,50 137,571 18 33 33 204 11289

34 203 YUSUF GÖDEK  9B 0 1 -0,25 4 12 1,00 1 10 -1,50 1 11 -1,75 6 34 -2,50 134,448 19 34 34 205 11376
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 11,5 10,00 11,9 11,1 9,09 5,0 6,7 3,34 7,3 10,5 4,66 37,1 39,9 27,09 222,300

Okul Ortalaması 9,3 10,7 6,58 9,7 11,1 6,88 1,7 4,1 0,71 4,6 8,2 2,56 25,3 34,2 16,73 191,530

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,88 11,52 10,00 6,27 5,41 4,92 2,95 4,20 1,90 2,66 1,52 2,28 5,02 6,71 3,34 2,52 3,46 1,66 2,21 3,98 1,21 2,55 3,05 1,79 37,06 39,85 27,10 222,300

Okul Ortalaması 9,26 10,74 6,58 4,94 5,18 3,65 2,06 4,21 1,01 2,65 1,71 2,22 1,74 4,09 0,71 1,85 2,56 1,21 1,35 3,32 0,52 1,41 2,35 0,82 25,26 34,16 16,72 191,530

KATILIMLAR

1 242 AHMET MELİH ÜZÜM  9B 19 10 16,50 11 3 10,25 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 5 3,75 4 6 2,50 49 32 41,00 263,411 2627

2 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 14 13 10,75 12 2 11,50 4 5 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 39 32 31,00 233,849 4676

3 0 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 14 6 12,50 9 3 8,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 4 1,00 37 25 30,75 232,980 4730

4 15 ALPER ALACA  9A 12 13 8,75 10 4 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 36 24 30,00 231,113 4875

5 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 15 10 12,50 7 7 5,25 2 7 0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 6 0,50 3 3 2,25 36 33 27,75 224,022 5402

6 124 FERHAT ODABAŞI  9A 12 14 8,50 10 3 9,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 1 5,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 36 35 27,25 222,839 5506

7 118 İLKER KERİM  9A 12 11 9,25 9 5 7,75 2 6 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 34 33 25,75 218,372 5851

8 0 VOLKAN DURMUŞ  9B 9 15 5,25 6 4 5,00 5 3 4,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 33 30 25,50 218,221 5868

9 288 MEHMET DEMİREL  9A 13 6 11,50 8 3 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 17 25,75 217,920 5893

10 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 15 12 12,00 7 7 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,552 6767

11 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 7 5 5,75 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 10 21,50 205,992 6800

12 230 TAMER AKYÜZ  9B 8 6 6,50 7 3 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 27 23 21,25 205,183 6856

13 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 10 13 6,75 6 4 5,00 2 7 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 6 2,50 31 43 20,25 202,254 7085

14 204 YİĞİT AKMAN  9B 9 14 5,50 8 5 6,75 2 6 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 29 37 19,75 200,734 7209

15 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 10 14 6,50 4 7 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 1 1,75 27 36 18,00 195,523 7608

16 133 KAYRA FIRAT  9A 10 8 8,00 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 23 21 17,75 194,357 7672

17 140 YASİN COŞKUN  9A 11 9 8,75 4 7 2,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 3 4,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 26 34 17,50 193,508 7717

18 293 YUSUF AHMET ALICI  9B 10 13 6,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 5 1,75 6 4 5,00 23 31 15,25 187,294 8127

19 222 UFUK ESKİCİ  9B 13 11 10,25 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 24 36 15,00 185,778 8237

20 213 EMRE ÇÖKEREN  9B 4 7 2,25 6 2 5,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 19 23 13,25 181,597 8532

21 180 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 7 7 5,25 3 7 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 19 23 13,25 181,207 8551

22 0 BAHADIR KARA AŞ  9B 11 19 6,25 2 11 -0,75 2 8 0,00 1 4 0,00 4 16 0,00 2 2 1,50 3 5 1,75 5 4 4,00 30 69 12,75 179,804 8659

23 161 ATIF SARIKAYA  9A 5 12 2,00 3 9 0,75 4 4 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 20 31 12,25 178,734 8734

24 227 YUNUS KABAK  9B 8 11 5,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 21 38 11,50 175,977 8908

25 205 YÜCEL ARDA YANAR  9B 10 10 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 23 52 10,00 171,165 9219

26 123 ERDEM AYDIN  9A 8 9 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 12 10 9,50 169,850 9298

27 0 FERHAT GÖK  9B 9 20 4,00 2 11 -0,75 2 9 -0,25 3 2 2,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 3 4 2,00 1 8 -1,00 29 85 7,75 164,917 9613

28 146 ENES DOĞRU  9A 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 12 17 7,75 164,804 9623

29 132 HASAN SARIKAYA  9A 5 12 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 15 33 6,75 162,041 9784

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,88 11,52 10,00 6,27 5,41 4,92 2,95 4,20 1,90 2,66 1,52 2,28 5,02 6,71 3,34 2,52 3,46 1,66 2,21 3,98 1,21 2,55 3,05 1,79 37,06 39,85 27,10 222,300

Okul Ortalaması 9,26 10,74 6,58 4,94 5,18 3,65 2,06 4,21 1,01 2,65 1,71 2,22 1,74 4,09 0,71 1,85 2,56 1,21 1,35 3,32 0,52 1,41 2,35 0,82 25,26 34,16 16,72 191,530

KATILIMLAR

30 208 BATUHAN TOPAL  9B 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 10 18 5,50 158,278 10036

31 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 8 22 2,50 2 12 -1,00 4 7 2,25 1 4 0,00 8 22 2,50 4 6 2,50 0 8 -2,00 0 8 -2,00 27 89 4,75 155,894 10237

32 212 MU    EFE ÇAMBEL  9B 4 3 3,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 11 25 4,75 155,876 10242

33 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 16 -1,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 11 50 -1,50 137,571 11289

34 203 YUSUF GÖDEK  9B 0 1 -0,25 4 7 2,25 0 5 -1,25 1 10 -1,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 6 34 -2,50 134,448 11376

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,88 11,52 10,00 6,27 5,41 4,92 2,95 4,20 1,90 2,66 1,52 2,28 5,02 6,71 3,34 2,52 3,46 1,66 2,21 3,98 1,21 2,55 3,05 1,79 37,06 39,85 27,10 222,300

Okul Ortalaması 9,26 10,74 6,58 4,94 5,18 3,65 2,06 4,21 1,01 2,65 1,71 2,22 1,74 4,09 0,71 1,85 2,56 1,21 1,35 3,32 0,52 1,41 2,35 0,82 25,26 34,16 16,72 191,530

SINIF:  9A

KATILIMLAR

1 145 MUSTAFA DÖLCÜ  9A 14 13 10,75 12 2 11,50 4 5 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 39 32 31,00 233,849 4676

2 0 YUSUF HAMİT TUMAN  9A 14 6 12,50 9 3 8,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 4 1,00 37 25 30,75 232,980 4730

3 15 ALPER ALACA  9A 12 13 8,75 10 4 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 36 24 30,00 231,113 4875

4 124 FERHAT ODABAŞI  9A 12 14 8,50 10 3 9,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 1 5,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 36 35 27,25 222,839 5506

5 118 İLKER KERİM  9A 12 11 9,25 9 5 7,75 2 6 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 34 33 25,75 218,372 5851

6 288 MEHMET DEMİREL  9A 13 6 11,50 8 3 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 17 25,75 217,920 5893

7 114 ERDAL BAKİ SAKA  9A 15 12 12,00 7 7 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 30 32 22,00 206,552 6767

8 122 VEYSEL KAAN KICIK  9A 7 5 5,75 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 10 21,50 205,992 6800

9 133 KAYRA FIRAT  9A 10 8 8,00 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 23 21 17,75 194,357 7672

10 140 YASİN COŞKUN  9A 11 9 8,75 4 7 2,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 3 4,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 26 34 17,50 193,508 7717

11 180 ALPEREN ÖZDEMİR  9A 7 7 5,25 3 7 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 19 23 13,25 181,207 8551

12 161 ATIF SARIKAYA  9A 5 12 2,00 3 9 0,75 4 4 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 20 31 12,25 178,734 8734

13 123 ERDEM AYDIN  9A 8 9 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 12 10 9,50 169,850 9298

14 146 ENES DOĞRU  9A 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 12 17 7,75 164,804 9623

15 132 HASAN SARIKAYA  9A 5 12 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 15 33 6,75 162,041 9784

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4 34 34 207 11629

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,88 11,52 10,00 6,27 5,41 4,92 2,95 4,20 1,90 2,66 1,52 2,28 5,02 6,71 3,34 2,52 3,46 1,66 2,21 3,98 1,21 2,55 3,05 1,79 37,06 39,85 27,10 222,300

Okul Ortalaması 9,26 10,74 6,58 4,94 5,18 3,65 2,06 4,21 1,01 2,65 1,71 2,22 1,74 4,09 0,71 1,85 2,56 1,21 1,35 3,32 0,52 1,41 2,35 0,82 25,26 34,16 16,72 191,530

SINIF:  9B

KATILIMLAR

1 242 AHMET MELİH ÜZÜM  9B 19 10 16,50 11 3 10,25 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 5 3,75 4 6 2,50 49 32 41,00 263,411 2627

2 276 ABDULKADİR DANIŞKAN 9B 15 10 12,50 7 7 5,25 2 7 0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 6 0,50 3 3 2,25 36 33 27,75 224,022 5402

3 0 VOLKAN DURMUŞ  9B 9 15 5,25 6 4 5,00 5 3 4,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 33 30 25,50 218,221 5868

4 230 TAMER AKYÜZ  9B 8 6 6,50 7 3 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 27 23 21,25 205,183 6856

5 218 HÜSEYİN GÜLER  9B 10 13 6,75 6 4 5,00 2 7 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 4 6 2,50 31 43 20,25 202,254 7085

6 204 YİĞİT AKMAN  9B 9 14 5,50 8 5 6,75 2 6 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 29 37 19,75 200,734 7209

7 228 ŞABAN TÜRKEL  9B 10 14 6,50 4 7 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 1 1,75 27 36 18,00 195,523 7608

8 293 YUSUF AHMET ALICI  9B 10 13 6,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 5 1,75 6 4 5,00 23 31 15,25 187,294 8127

9 222 UFUK ESKİCİ  9B 13 11 10,25 2 5 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 24 36 15,00 185,778 8237

10 213 EMRE ÇÖKEREN  9B 4 7 2,25 6 2 5,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 19 23 13,25 181,597 8532

11 0 BAHADIR KARA AŞ  9B 11 19 6,25 2 11 -0,75 2 8 0,00 1 4 0,00 4 16 0,00 2 2 1,50 3 5 1,75 5 4 4,00 30 69 12,75 179,804 8659

12 227 YUNUS KABAK  9B 8 11 5,25 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 21 38 11,50 175,977 8908

13 205 YÜCEL ARDA YANAR  9B 10 10 7,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 23 52 10,00 171,165 9219

14 0 FERHAT GÖK  9B 9 20 4,00 2 11 -0,75 2 9 -0,25 3 2 2,50 5 25 -1,25 4 6 2,50 3 4 2,00 1 8 -1,00 29 85 7,75 164,917 9613

15 208 BATUHAN TOPAL  9B 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 10 18 5,50 158,278 10036

16 291 AHMETCANTUNÇEL  9B 8 22 2,50 2 12 -1,00 4 7 2,25 1 4 0,00 8 22 2,50 4 6 2,50 0 8 -2,00 0 8 -2,00 27 89 4,75 155,894 10237

17 212 MU    EFE ÇAMBEL  9B 4 3 3,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 11 25 4,75 155,876 10242

18 281 UMUTBAĞDAT  9B 3 16 -1,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 11 50 -1,50 137,571 11289

19 203 YUSUF GÖDEK  9B 0 1 -0,25 4 7 2,25 0 5 -1,25 1 10 -1,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 6 34 -2,50 134,448 11376

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ALACA 15  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,113 222,300 3 4 4 162 4875

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 4 1 3,75 34 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 36 24 30,00 25 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe aDbEdbcbEbC beC   eAdDB CDbeEB

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal aACCBDbECEdBCdeB EB  A   cEEBC

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik          B       B       A    

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen   Bb  a  d    DaB     b       

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 5 1 83
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 3 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 4 1 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 3 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 3 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 0 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 1 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 1 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÖZDEMİR 180  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,207 222,300 11 21 21 191 8551

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 7 5,25 18 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 3 7 1,25 9 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 4 1,00 9 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 19 23 13,25 11 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  a EA ab cCD Ca e  Ab B       

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal ec C b  CdbBabdB ddD e   adEBd

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik                      B   AB   

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen       C      cD a             

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 1 33
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 2 2 33
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 4 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 3 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 0 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 1 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATIF SARIKAYA 161  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,734 222,300 12 23 23 193 8734

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 3 9 0,75 5 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 4 4 3,00 27 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 20 31 12,25 10 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  DbE  ca De d C b  b bB e be c

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal cd eacb edEBCce CEacDA d bEEB 

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik  a                     b      

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen   BE  a  A   a    aD D        

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 2 17
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 2 3 33
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 6 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 4 4 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 3 1 33
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 1 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 1 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DOĞRU 146  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,804 222,300 14 28 28 198 9623

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 7 4,25 14 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 0 3 -0,75 -5 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 3 -0,75 -7 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 4 7 2,25 8 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 12 17 7,75 6 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe BaBb   B  A aA b      bcCd    

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal cae              e  a a  dBEED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik                             a 

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen Ac a   B                      

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 1 33
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 1 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDAL BAKİ SAKA 114  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,552 222,300 7 10 10 176 6767

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 30 32 22,00 18 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  abEcbaaEDbDaCC ACBACDB dcbBEe

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal acCdBebaCEEBCd cCEa  Aa bcEEBC

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik  d   d                        

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen daBcc ec                      

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 4 2 67
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 3 4 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 6 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYDIN 123  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,850 222,300 13 26 26 196 9298

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 0 1 -0,25 -2 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 12 10 9,50 8 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe     eacbbD    C AaeACDBb Db   

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal    e                      E B 

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik      A                        

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen                       A       

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 0 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 0 20
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ODABAŞI 124  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,839 222,300 4 6 6 167 5506

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 10 3 9,25 66 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 6 0,50 5 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 3 9 0,75 3 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 36 35 27,25 23 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe BEcbDa BDbABCA CebDebEabac da 

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal dCBdECE DBCCAab  eDDd aeebdEED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    BA   B   B e  E     E      

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen d   b bB  a  BcDc   a b    b  

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 5 1 83
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 2 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 6 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 6 1 21

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 3 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 1 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 2 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 2 0
HÜCRE 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SARIKAYA 132  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,041 222,300 15 29 29 199 9784

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 3 4 2,00 14 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 15 33 6,75 6 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe BEdbaebBbbdca        E  b E c 

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal dCBdE   e e      e  BEad aBbEe

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik a   A      b      cb          

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen Ac *b  c   a c  a     C       

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 5 17
MASAL/FABL 3 0 0 0
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 2 2 33
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 2 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 3 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 3 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 1 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER KERİM 118  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,372 222,300 5 7 7 169 5851

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 9 5 7,75 55 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 6 0,50 5 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 34 33 25,75 21 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  adEA Db b DECCbA cA Da dDbcEc

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal eACeBebECEEBCd caEaDbe  bcEEBC

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik      c   B       d     b      

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen    E  a  A cbc ee aD  A E  C  

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 2 33
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 4 2 67
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 3 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 6 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 3 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 1 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 2 0 40
HÜCRE 5 1 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA FIRAT 133  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,357 222,300 9 16 16 186 7672

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 4 5 2,75 20 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 1 1,75 16 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 23 21 17,75 15 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe BE bD b DCAaaA C    Dbbca E   

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal baBbdC  bBC          ECa dBdED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    Bd                   A     

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen       c      BeDc   c         

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 3 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 1 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 2 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 0 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 2 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 1 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİREL 288  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,920 222,300 6 9 9 171 5893

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 8 3 7,25 52 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 3 2 2,50 23 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 30 17 25,75 21 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  EBC ddB eABCA a    D Cb AEAe 

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal d B aCbCD CCAD  a D  ECa dBdED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    BA                       e 

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen        B   e  e c             

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 2 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 3 2 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 2 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 0 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DÖLCÜ 145  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,849 222,300 1 2 2 157 4676

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 12 2 11,50 82 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 4 5 2,75 25 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 39 32 31,00 26 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe  adEcbaaEeeDbeC ACBAbDB CDbcEB

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal aACCBDbECEEBCEeaaEBcDA  bDEEBa

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik                e         A    

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen   Bbaba  A  daDcB  a  c c     

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 6 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 6 2 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 4 5 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 1 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 4 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 1 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 2 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 2 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL KAAN KICIK 122  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,992 222,300 8 11 11 178 6800

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 6 2 5,50 39 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 4 1 3,75 34 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 9,08 6,88 9,09

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 3 1 2,75 9 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 24 10 21,50 18 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe    EA Db e    Cc   b  B C  B e

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal   CeB CdCE B     EBcDA   DEEBa

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Fen   B      A      e     A       

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 1 17
MASAL/FABL 3 1 0 33
ŞİİR 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 1 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 4 1 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 0 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 0 20
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN COŞKUN 140  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,508 222,300 10 17 17 187 7717

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 4 7 2,25 16 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 1 4 0,00 0 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 26 34 17,50 15 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe Bda bedB  A  AEC E  bECcbAE a 

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal baBbdC  bBC ce   e  dd BddBEda

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    BA  aB   B    E      d  c  

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen d  C   B  cb a Dc         d ac

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 0 33
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 1 4 9

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 5 3 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 1 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 1 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 2 0
HÜCRE 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAMİT TUMAN 0  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,980 222,300 2 3 3 158 4730

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 15 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 7,67 6,58 10,00

Tarih-1 14 9 3 8,25 59 4,78 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 1,55 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 9,08 6,88 9,09

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,47 0,71 3,34

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,00 1,21 1,66

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,33 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,37 0,82 1,79

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 1,70 2,56 4,66

Toplam: 120 37 25 30,75 26 19,92 16,73 27,09

TYT Türkçe BEB  C cD Ac A beED D C CAE aa

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal dCBE CaCDB CAaD acb  E   CB dD

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik               e     B   A     

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen A da  EB  Da Be cdb edC bd A  

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 2 33
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 4 1 67
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 2 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 2 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 3 2 33
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 2 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 2 20
HÜCRE 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR DANIŞKAN 276  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,022 222,300 2 5 5 165 5402

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 7 0,25 2 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 5,13 6,88 9,09

Fizik 10 3 0 3,00 30 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 36 33 27,75 23 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe db E aDCE C ECCEbaBA cBAeDaaEc

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal DcCeBDdEeEbBadaaaEd bAac DEEB 

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Fen   BE  C   ecCb cB beeDA Ea e  

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 3 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 4 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 7 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 3 0 33
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 2 1 40
HÜCRE 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MELİH ÜZÜM 242  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,411 222,300 1 1 1 120 2627

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 5 4 4,00 36 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 5,13 6,88 9,09

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 49 32 41,00 34 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe bDAEACaCdDCDECCEACebaDBbCc ebB

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal DACCBDCaCEdBCdaBaEccDA  DDEcBe

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Fen   Ba bC   CEadeeBBbDeDcCEacCee

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 5 1 83
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 6 2 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 5 4 45

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 2 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 3 1 75
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 3 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 2 3 40
HÜCRE 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCANTUNÇEL 291  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,894 222,300 16 31 31 201 10237

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 2 12 -1,00 -7 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 4 7 2,25 20 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 0 8 -2,00 -20 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 8 -2,00 -20 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 4 22 -1,50 -5 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 27 89 4,75 4 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe CDcabbaCdbaaaCecAadbaeebaaCBcB

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal aebdcaabCdEaeabaCEeacAcbDaadBb

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik ebcAabcaaacdEBeadeecbdCbCABcaE

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen dBcbcACdcAabddebca  a cbac aee

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 6 0
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 6 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 2 6 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 4 7 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 7 22 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 4 5 44
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 3 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 5 0
HÜCRE 5 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR KARA AŞ 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,804 222,300 11 22 22 192 8659

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 2 11 -0,75 -5 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 8 0,00 0 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 5 23 -0,75 -3 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 4 16 0,00 0 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 30 69 12,75 11 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe CccEedbCdcdbECCEdCeAacBeebadbB

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal cbedcbadC dcbEecdEcbaAd abdEdb

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik bda eAb acbbEeBaCdbcaa        

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen   BEab    CEa ebBaa D ACEacCeb

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 5 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 6 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 8 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 4 16 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 2 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 4 1 80
HÜCRE 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN TOPAL 208  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,278 222,300 15 30 30 200 10036

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 6 2,50 8 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 0 5 -1,25 -9 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 2 -0,50 -5 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 0 8 -2,00 -7 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 10 18 5,50 5 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe Cad d    a  E   b  A  B     a 

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal c  e c  b   d     c    e b    

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik  b   A    c   B     E d  A    

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen AB    e                       

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 0 33
MASAL/FABL 3 0 1 0
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 4 3 14

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 1 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇÖKEREN 213  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,597 222,300 10 20 20 190 8532

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 6 2 5,50 39 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 1 4 0,00 0 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 19 23 13,25 11 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe aadEeCcC   b           A     e

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal DcCCBcCE      ecdEa      cEEBC

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik Ddae                          

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen      ea   C C   d e  c  c  C  

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
MASAL/FABL 3 0 0 0
ŞİİR 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 2 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 1 4 9

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 3 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 1 0
HÜCRE 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT GÖK 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,917 222,300 14 27 27 197 9613

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 2 11 -0,75 -5 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 9 -0,25 -2 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 22 1,50 5 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 8 18 3,50 12 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 29 85 7,75 6 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe dEaCaedd CAcebadCbedadCbCebcDC

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal de ddeEacBbabecAEcbeacadbaBaED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik dbaecdbdebebdaeBcaeDBebEbcAdba

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen AcECdeaBae Cecb  CEbDddeada ec

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 4 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 7 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 9 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 5 24 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 4 5 44
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 3 20
HÜCRE 5 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜLER 218  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,254 222,300 5 13 13 181 7085

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 6 4 5,00 36 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 7 0,25 2 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 31 43 20,25 17 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe Cc EeCaa  d ECCdAac a BddDC ce

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal Dc e c  CEaBCEeeaEacad  DDdEdd

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik  ea  A                        

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen e BEabC  A  Cc bBaaaDcAaEccCab

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 3 17
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 3 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 7 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 2 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 4 3 44
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 3 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 3 2 60
HÜCRE 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MU    EFE ÇAMBEL 212  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,876 222,300 17 32 32 202 10242

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 3 3,25 11 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 3 4 2,00 14 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 5 -1,25 -11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 5 11 2,25 8 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 11 25 4,75 4 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe e   b ABD c   E               

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal cC acC    d A       acedb BaEb

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik  caedb                        

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen Ac ab  B d e c                

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 1 33
MASAL/FABL 3 0 0 0
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 2 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 2 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 3 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞABAN TÜRKEL 228  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,523 222,300 7 15 15 185 7608

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 4 7 2,25 16 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 4 1 3,75 38 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 27 36 18,00 15 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe eEBCDeABcbd  bcbCc ab Ca eEdD 

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal c B deEbeBeCd c  A   Eed edaEc

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    B   a               cA     

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen A cC  EB  DC ce a c   e    AD 

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 3 17
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 2 2 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 4 1 44
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 2 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 0 20
HÜCRE 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAMER AKYÜZ 230  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,183 222,300 4 12 12 180 6856

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 7 3 6,25 45 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 27 23 21,25 18 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe cEBC a BD d eA b E  e C       

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal c B EC CDBd AaD a   dEa  CBEE 

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik   ccA e  cb             d     

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen d  b e B   a B   C    e  E  D 

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 2 33
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 2 2 33
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 5 1 63

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 6 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 3 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 1 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 0 20
HÜCRE 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK ESKİCİ 222  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,778 222,300 9 19 19 189 8237

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 2 5 0,75 5 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 24 36 15,00 13 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe CaAEACcaEb bdCCdAC AdDBdde    

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal acded     EB  d aEcD     cEEBe

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik a                             

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen d B  dac  abCde d   cDA db b c

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 3 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 2 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 4 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 3 20
HÜCRE 5 1 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTBAĞDAT 281  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,571 222,300 18 33 33 204 11289

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 16 -1,00 -3 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 4 6 2,50 18 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 5 -1,25 -11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 6 14 2,50 8 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 11 50 -1,50 -1 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe abcbcCce bb  deceC e  B e   d 

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal  deC D  eEEadbaa ce    d aEcBa

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik  ead d             e a      e 

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen d Bdce d deE bc e      bc   e 

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 1 33
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 5 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 4 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 2 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 7 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 6 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 2 0
HÜCRE 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN DURMUŞ 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,221 222,300 3 8 8 170 5868

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 6 4 5,00 36 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 5 3 4,25 39 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 33 30 25,50 21 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe  DdE CDeb abdeC beBbeDBed bB c

Cevap Anahtarı B CDAEACDCEDCDECCEACBACDBACDCBEB

TYT Sosyal D CecD  CcdBC  cCE D baADDEEBC

Cevap Anahtarı B DACCBDCECEEBCECBCEBDDAEADDEEBC

TYT Matematik      d                        

Cevap Anahtarı B DCEADAEECBDAEBBCCBCAEBCACABDDE

TYT Fen   B         CceeBBaae A EEDe  

Cevap Anahtarı B ABBEBACEBACECEDDBBCDDDACEEDCCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 3 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 2 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 5 3 45

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 0 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 2 2 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 3 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 2 1 40
HÜCRE 5 2 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AKMAN 204  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,734 222,300 6 14 14 182 7209

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 8 5 6,75 48 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 6 0,50 5 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 29 37 19,75 16 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe ebcCDdbB aA a EaacDdc CDb E  b

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal ECBaECE cBebcD   AacaEaeedBEE 

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    B         C   db    dA     

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen b    c B  ca Ba     e e  EaA  

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 2 33
MASAL/FABL 3 0 2 0
ŞİİR 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 4 2 67
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 4 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 6 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 3 3 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 1 2 11
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 2 2 40
HÜCRE 5 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL ARDA YANAR 205  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,165 222,300 13 25 25 195 9219

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 2 8 0,00 0 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 1 9 -1,25 -11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 5 20 0,00 0 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 6 16 2,00 7 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 23 52 10,00 8 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe  d CDd B  AaCbEaadDacE a    DC

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal dacaECdbae    ebacaccEae aBdEa

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik EabdbadC                      

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen AacCbcE   ebacDbab  ceCacEb   

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 2 4 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 1 9 9

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 6 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 3 3 33
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 4 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 1 2 33
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 1 2 20
HÜCRE 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS KABAK 227  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,977 222,300 12 24 24 194 8908

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 3 7 1,25 9 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 2 3 1,25 11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 21 38 11,50 10 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe e dbDe cD Aa AEdC   c ea  E Da

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal baBbdC  e bC acA b  eE   aeEED

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik    a      b      b   e        

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen A cCbc BBb   ec      dCc db e 

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 2 33
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 2 0 40
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 2 3 33
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 4 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 2 3 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 4 4 44
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 2 0
HÜCRE 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AHMET ALICI 293  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,294 222,300 8 18 18 188 8127

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 1 0 1,00 7 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 1 3 0,25 2 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 23 31 15,25 13 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe  bdCDedBc beCdECCE   da Cbd De

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal       E          Aa a a   c   

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik                         *  ae 

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen     baEB  DbaBbe aE eeCcaECADD

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 1 0 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 1 3 9

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 2 2 22
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 2 2 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 4 1 80
HÜCRE 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-4

ÇORUM / OSMANCIK / OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÖDEK 203  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,448 222,300 19 34 34 205 11376

Puanı Hesaplanan: 34 34 207 11629

Katılımlar: 19 34 34 207 11629

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 5,72 6,58 10,00

Tarih-1 14 4 7 2,25 16 2,75 3,65 4,92

Coğrafya-1 11 0 5 -1,25 -11 0,58 1,01 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,80 2,22 2,28

TYT Sosyal 30 4 12 1,00 3 5,13 6,88 9,09

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 0,12 0,71 3,34

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 1,38 1,21 1,66

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,67 0,52 1,21

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,18 0,82 1,79

TYT Fen 30 1 11 -1,75 -6 3,24 2,56 4,66

Toplam: 120 6 34 -2,50 -2 14,21 16,73 27,09

TYT Türkçe e                             

Cevap Anahtarı A BEBCDCABDCABCAECCEDCDECDCAEADC

TYT Sosyal aeBc C b cedAD baeca          

Cevap Anahtarı A ECBEECECDBCCADDAEADDBECBCCBEED

TYT Matematik ce cA dbebcae                 

Cevap Anahtarı A EDDBACACBEACBCCBBEADBCEEADAECD

TYT Fen eadb d ae c Bd ea             

Cevap Anahtarı A ABECABEBBADCBBDDECECDCCDEECADD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
MASAL/FABL 3 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 6 1 5 17
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 8 3 2 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 11 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 29 1 9 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 9 0 6 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 4 1 2 25
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 3 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 5 0 0 0
HÜCRE 5 0 0 0
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