
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum OSMANCIK Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-4 109969 560 27 27

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 17.11 12.77 13.92 7.59 5.76 6.15 8.53 3.87 7.57 4.19 3.32 3.36 37.43 25.72 31.00 203.252

İl Ortalaması 18.66 12.02 15.66 8.49 5.41 7.14 10.92 3.48 10.05 5.25 3.29 4.43 43.33 24.21 37.27 224.160
Okul Ortalaması 15.15 12.37 12.06 7.74 5.81 6.29 2.63 1.96 2.14 0.70 1.52 0.32 26.22 21.67 20.81 169.319

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - MAHMUT 12 / A 29 10 26.50 14 6 12.50 13 3 12.25 0 0 0.00 56.00 19.00 51.25 270.375 21952 144 1 1
2 1166 - UĞUR KARTAL 12 / A 23 14 19.50 14 5 12.75 9 4 8.00 1 0 1.00 47.00 23.00 41.25 237.500 32331 218 2 2
3 46 - METİN SARI 12 / A 28 11 25.25 10 9 7.75 6 4 5.00 3 3 2.25 47.00 27.00 40.25 233.825 33754 232 3 3
4 1247 - ŞENOL AKCAN 12 / A 24 13 20.75 12 6 10.50 9 5 7.75 1 0 1.00 46.00 24.00 40.00 233.150 34053 235 4 4
5 179 - HASAN SOYLU 12 / A 22 14 18.50 12 5 10.75 5 2 4.50 3 12 0.00 42.00 33.00 33.75 212.450 42768 298 5 5
6 154 - SAMET 12 / A 21 9 18.75 14 4 13.00 1 1 0.75 1 0 1.00 37.00 14.00 33.50 211.950 42998 302 6 6
7 155 - HAMZA GELGEL 12 / B 24 15 20.25 12 8 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 23.00 30.25 200.825 48471 338 7 7
8 296 - TARIK ÇAKIR 12 / B 21 10 18.50 12 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 14.00 29.50 198.450 49872 346 8 8
9 77 - EMRULLAH TOPAL 12 / A 21 12 18.00 10 7 8.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 32.00 23.00 26.25 187.400 55531 364 9 9

10 137 - ABDULAZİZ BÜĞRÜ 12 / A 13 11 10.25 11 6 9.50 2 2 1.50 2 1 1.75 28.00 20.00 23.00 177.025 61311 388 10 10
11 99 - RECEP KARAKUŞ 12 / A 21 15 17.25 8 12 5.00 3 2 2.50 1 11 -1.75 33.00 40.00 23.00 176.225 61773 391 11 11
12 93 - YUNUS E KARA 12 / A 10 8 8.00 8 5 6.75 3 4 2.00 2 2 1.50 23.00 19.00 18.25 161.050 70125 423 12 12
13 127 - MEVLANA ÇALIŞKAN 12 / B 18 14 14.50 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 16.00 18.00 159.750 70842 430 13 13
14 0 - SERHAT YİLMAZ 12 / A 10 23 4.25 8 8 6.00 8 5 6.75 1 5 -0.25 27.00 41.00 16.75 155.850 73113 448 14 14
15 126 - KENAN FINDİK 12 / A 16 11 13.25 3 6 1.50 2 0 2.00 0 0 0.00 21.00 17.00 16.75 155.425 73455 449 15 15
16 159 - B ALİ GÖK 12 / B 12 11 9.25 8 4 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 15.00 16.25 154.325 74249 453 16 16
17 186 - EREN CAN ÖZTÜRK 12 / B 11 12 8.00 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 15.00 15.25 151.050 76400 461 17 17
18 24 - M SEFA 12 / A 7 7 5.25 6 3 5.25 7 11 4.25 0 0 0.00 20.00 21.00 14.75 149.200 77549 469 18 18
19 84 - ERDINÇ TOPUZ 12 / B 14 19 9.25 6 14 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 21.00 33.00 12.75 142.325 81706 485 19 19
20 245 - MUSTAFA JR 12 / B 12 16 8.00 6 9 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 25.00 11.75 139.150 83438 495 20 20
21 87 - BARIŞ ATEŞ 12 / B 12 10 9.50 2 3 1.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 15.00 15.00 11.25 137.325 84311 498 21 21
22 107 - SEFA AVCI 12 / B 7 14 3.50 5 2 4.50 0 0 0.00 1 0 1.00 13.00 16.00 9.00 130.250 88347 509 22 22
23 717 - SADIK BUL 12 / B 8 5 6.75 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 9.00 8.75 129.075 89141 514 23 23
24 219 - BURAK KARABAŞ 12 / B 7 7 5.25 4 5 2.75 0 1 -0.25 1 1 0.75 12.00 14.00 8.50 128.400 89661 515 24 24
25 75 - ÇAKIR 12 / A 5 9 2.75 6 9 3.75 0 2 -0.50 1 3 0.25 12.00 23.00 6.25 121.025 94469 531 25 25
26 141 - MEHMETHAN YALÇIN 12 / B 9 14 5.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 9.00 16.00 5.00 116.475 97471 535 26 26
27 94 - A MUSA HARMANCIK 12 / B 4 20 -1.00 3 7 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 8.00 30.00 0.50 101.775 105303 552 27 27


