
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum OSMANCIK Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-5 106757 185 185 19

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 18.56 12.02 15.55 8.29 5.56 6.90 8.52 2.97 7.77 3.00 3.07 2.23 38.36 23.63 32.46 208.019

İl Ortalaması 18.15 12.50 15.03 7.92 6.07 6.41 4.29 2.50 3.66 1.27 1.95 0.78 31.63 23.02 25.88 186.113
Okul Ortalaması 17.00 13.53 13.62 10.16 5.47 8.79 2.79 2.42 2.18 1.42 1.42 1.07 31.37 22.84 25.66 185.657

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - YENER 0 / 0 32 6 30.50 15 4 14.00 8 5 6.75 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 270.525 21756 8 8 1
2 0 - METİN SARI 12 / A 25 14 21.50 13 7 11.25 5 1 4.75 5 3 4.25 48.00 25.00 41.75 239.325 32893 19 19 2
3 1166 - UĞUR 12 / A 25 13 21.75 14 5 12.75 5 1 4.75 0 0 0.00 44.00 19.00 39.25 230.800 36402 30 30 3
4 1247 - ŞENOL 12 / A 20 14 16.50 15 3 14.25 7 2 6.50 0 0 0.00 42.00 19.00 37.25 224.350 39387 36 36 4
5 77 - EM ULLAH TOPAL 12 / A 22 11 19.25 10 5 8.75 4 6 2.50 4 1 3.75 40.00 23.00 34.25 214.275 44523 51 51 5
6 0 - TUNAHAN ÇAKIRR 12 / A 14 12 11.00 14 3 13.25 7 7 5.25 4 3 3.25 39.00 25.00 32.75 209.725 46702 59 59 6
7 99 - RECEP KARAKUŞ 12 / A 23 11 20.25 12 6 10.50 0 0 0.00 3 4 2.00 38.00 21.00 32.75 209.325 46972 60 60 7
8 100 - MUHAMMED AKGÜL 12 / A 18 21 12.75 13 7 11.25 5 6 3.50 3 0 3.00 39.00 34.00 30.50 202.075 50685 71 71 8
9 154 - SAMET 12 / A 20 13 16.75 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 15.00 29.25 197.775 53134 80 80 9

10 93 - YUNUS E KARA 12 / A 9 5 7.75 14 2 13.50 5 2 4.50 2 0 2.00 30.00 9.00 27.75 193.125 55662 87 87 10
11 179 - HASAN SOYU 12 / A 22 13 18.75 10 8 8.00 2 3 1.25 1 10 -1.50 35.00 34.00 26.50 188.100 58694 97 97 11
12 137 - ABDULAZİZ 12 / A 15 12 12.00 12 7 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 19.00 22.25 174.450 65993 115 115 12
13 41 - SERHAT YILMAY 12 / A 13 16 9.00 9 8 7.00 0 3 -0.75 4 4 3.00 26.00 31.00 18.25 161.225 73008 126 126 13
14 24 - SEFA 0 / 0 15 25 8.75 7 3 6.25 3 2 2.50 0 0 0.00 25.00 30.00 17.50 158.375 74651 134 134 14
15 14 - ABRAHIM AZKAN 12 / A 9 7 7.25 8 3 7.25 2 3 1.25 1 2 0.50 20.00 15.00 16.25 154.400 76863 141 141 15
16 246 - SALİH YILDIRIM 12 / B 12 17 7.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 19.00 10.25 134.075 85965 156 156 16
17 225 - CAN YARDIMCI 12 / B 8 12 5.00 6 11 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 23.00 8.25 127.550 88713 160 160 17
18 94 - A MUSA HARMANCIK 12 / B 9 9 6.75 3 4 2.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 12.00 18.00 7.50 124.950 89803 164 164 18
19 25 - M EREN BAŞKAYA 12 / A 12 26 5.50 2 14 -1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 40.00 4.00 113.050 95064 170 170 19


